
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip OrtaokuluFİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1 44 44 129 2981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,33 6 3 5,16 6 3 4,97 5 3 4,12 7 6 4,89 12 6 9,93 48 29 38,40 258,190

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 4 4,43 6 4 4,64 4 4 2,62 4 6 1,88 11 7 8,83 41 33 30,18 221,940

KATILIMLAR

1 95 METEHAN PERKTAŞ 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 20 0 20,00 19 1 18,67 83 6 81,01 474,343 1 1 1 1 33

2 7 CEV ET TAHA ÖZYURT 8A 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 3 3,00 16 1 15,67 16 3 15,00 68 13 63,68 387,223 2 2 2 7 391

3 122 ECRİN TANAS 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 17 3 16,00 59 20 52,33 315,390 1 3 3 26 860

4 172 ARDA SELVİ 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 12 8 9,33 61 23 53,33 314,753 3 4 4 27 868

5 96 NİSA GÜL 8B 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 18 2 17,33 61 13 56,66 313,627 1 5 5 28 885

6 73 BETÜL NİSA AĞGÖN 8C 14 6 12,00 6 2 5,33 9 1 8,67 4 2 3,33 6 4 4,67 17 2 16,33 56 17 50,33 313,597 2 6 6 29 886

7 99 AHMET BUĞRA SUBAŞI8A 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 9 2,00 18 1 17,67 60 22 52,67 303,980 4 7 7 30 962

8 6 SALİH ÇOMAKLI 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 17 3 16,00 57 17 51,33 294,733 5 8 8 32 1033

9 83 RANA TEMİZ 8C 14 5 12,33 5 4 3,67 7 2 6,33 4 3 3,00 6 3 5,00 15 5 13,33 51 22 43,66 292,950 3 9 9 34 1051

10 94 EMİN YAĞAN 8A 18 1 17,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 15 4 13,67 54 22 46,67 292,827 6 10 10 35 1052

11 80 NİDANUR PERÇİN 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 13 7 10,67 54 24 46,00 279,800 4 11 11 41 1176

12 91 SEVİNÇ DİLARA KESER8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 18 2 17,33 52 23 44,33 270,777 2 12 12 48 1279

13 231 AYŞEGÜL CEBE 8C 13 5 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 2 2,33 3 3 2,00 14 6 12,00 48 21 40,99 265,190 5 13 13 49 1334

14 111 AYŞE ARSLAN 8B 10 6 8,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 2 1,33 5 2 4,33 15 5 13,33 45 22 37,66 265,017 3 14 14 50 1338

15 79 NAZMİYE AKÇAY 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 3 1 2,67 12 5 10,33 44 22 36,67 252,753 6 15 15 56 1470

16 85 SUDE AKGÜL 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 13 6 11,00 49 23 41,33 251,060 4 16 16 58 1486

17 12 AYŞE NUR GÖREŞÇİ 8C 14 4 12,67 4 4 2,67 7 1 6,67 6 2 5,33 4 6 2,00 10 5 8,33 45 22 37,67 250,530 7 17 17 59 1493

18 87 ŞEVVAL ZÜMRA KARASU8B 13 7 10,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 3 1,00 15 4 13,67 41 33 30,01 245,380 5 18 18 61 1545

19 204 AHU TOKAR 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 4 8 1,33 11 6 9,00 45 33 34,00 232,293 8 19 19 65 1684

20 235 HATİCENUR İLİ 8B 11 8 8,33 5 4 3,67 5 4 3,67 4 6 2,00 4 7 1,67 11 7 8,67 40 36 28,01 218,180 6 20 20 70 1822

21 92 TESNİM ORUÇ 8B 10 8 7,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 4 2,67 2 4 0,67 12 6 10,00 39 30 29,01 217,200 7 21 21 71 1832

22 56 HAKTAN CENGİZOĞLU 8A 6 11 2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 8 10 4,67 14 6 12,00 37 48 21,01 211,650 7 22 22 72 1891

23 101 ZEYNEP ERVA ÇAMLICA8B 9 9 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 5 0,33 12 7 9,67 40 32 29,33 209,997 8 23 23 74 1920

24 75 EDA ÖKTEM 8B 9 9 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 11 8 8,33 38 33 27,00 201,783 9 24 24 78 1992

25 77 MİRAY ÖZMEN 8C 12 4 10,67 4 4 2,67 4 5 2,33 5 4 3,67 3 6 1,00 7 10 3,67 35 33 24,01 196,863 9 25 25 79 2035

26 11 ZEHRA  SADIKOĞLU 8B 12 6 10,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 2 3,33 2 2 1,33 7 10 3,67 34 30 23,99 196,223 10 26 26 80 2047

27 0 SAMET SUSCAN 8A 11 5 9,33 8 1 7,67 6 3 5,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 6 3 5,00 34 20 27,33 194,560 8 27 27 83 2069

28 135 EFE YILMAZ 8A 12 5 10,33 4 4 2,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 4 10 0,67 8 8 5,33 32 39 19,00 190,147 9 28 28 87 2113

29 58 MEHMET EMİN ÖZTÜRK8A 7 11 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 11 -1,67 13 6 11,00 37 43 22,66 187,173 10 29 29 88 2142

30 127 ECRİN YUMLU 8C 10 6 8,00 2 4 0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 4 8 1,33 8 7 5,67 30 37 17,67 184,997 10 30 30 90 2160

31 81 NİSA GÜLER 8C 7 11 3,33 7 1 6,67 8 2 7,33 2 5 0,33 0 4 -1,33 10 5 8,33 34 28 24,66 179,673 11 31 31 91 2211

32 97 ESAT KAYA 8A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 5 4 3,67 30 24 22,00 171,360 11 32 32 95 2282

33 59 M SEFA TİRYAKİ 8A 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 3 11 -0,67 11 8 8,33 30 46 14,66 160,413 12 33 33 99 2379

34 229 ELİF ÖZTÜRK 8C 6 9 3,00 4 5 2,33 5 4 3,67 0 6 -2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 26 38 13,34 157,227 12 34 34 101 2414

35 72 YILDIZ DOĞAN 8B 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 8 10 4,67 33 40 19,67 151,983 11 35 35 103 2470

36 82 NUR SİMA BALA 8C 10 10 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 4 13 -0,33 31 46 15,68 147,377 13 36 36 106 2517

37 86 SÜMEYRA MİLAİLO*LU 8C 8 11 4,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 0 4 -1,33 9 11 5,33 25 44 10,33 146,730 14 37 37 107 2523

38 33 SUDEN BOZDAĞ 8B 5 14 0,33 4 4 2,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 10 3,67 26 45 11,01 133,100 12 38 38 111 2629

39 60 MUSAB ACAR 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 6,00 127,560 13 39 39 113 2677

40 0 ALİ    YILMAZ 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 18 -4,00 26 64 4,67 124,693 14 40 40 116 2709

41 0 UMUTCAN SUCU 8A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 55 6,66 118,913 15 41 41 118 2744

42 128 MUHAMMED ARAS 8A 4 11 0,33 4 4 2,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 3 13 -1,33 6 10 2,67 22 48 6,01 115,227 16 42 42 119 2785

43 78 NAZLI YAREN BALA 8C 3 12 -1,00 2 6 0,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 18 44 3,34 111,767 15 43 43 121 2811

44 66 SAMİH ÜNAL 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 21 69 -2,00 94,493 17 44 44 127 2909
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip OrtaokuluFİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1 44 44 129 2981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,33 6 3 5,16 6 3 4,97 5 3 4,12 7 6 4,89 12 6 9,93 48 29 38,40 258,190

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 4 4,43 6 4 4,64 4 4 2,62 4 6 1,88 11 7 8,83 41 33 30,18 221,940

KATILIMLAR
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip OrtaokuluFİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1 44 44 129 2981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,33 6 3 5,16 6 3 4,97 5 3 4,12 7 6 4,89 12 6 9,93 48 29 38,40 258,190

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 4 4,43 6 4 4,64 4 4 2,62 4 6 1,88 11 7 8,83 41 33 30,18 221,940

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 95 METEHAN PERKTAŞ 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 20 0 20,00 19 1 18,67 83 6 81,01 474,343 1 1 1 1 33

2 7 CEV ET TAHA ÖZYURT 8A 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 3 3,00 16 1 15,67 16 3 15,00 68 13 63,68 387,223 2 2 2 7 391

3 172 ARDA SELVİ 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 12 8 9,33 61 23 53,33 314,753 3 4 4 27 868

4 99 AHMET BUĞRA SUBAŞI8A 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 9 2,00 18 1 17,67 60 22 52,67 303,980 4 7 7 30 962

5 6 SALİH ÇOMAKLI 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 17 3 16,00 57 17 51,33 294,733 5 8 8 32 1033

6 94 EMİN YAĞAN 8A 18 1 17,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 6 0,00 15 4 13,67 54 22 46,67 292,827 6 10 10 35 1052

7 56 HAKTAN CENGİZOĞLU 8A 6 11 2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 8 10 4,67 14 6 12,00 37 48 21,01 211,650 7 22 22 72 1891

8 0 SAMET SUSCAN 8A 11 5 9,33 8 1 7,67 6 3 5,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 6 3 5,00 34 20 27,33 194,560 8 27 27 83 2069

9 135 EFE YILMAZ 8A 12 5 10,33 4 4 2,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 4 10 0,67 8 8 5,33 32 39 19,00 190,147 9 28 28 87 2113

10 58 MEHMET EMİN ÖZTÜRK8A 7 11 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 11 -1,67 13 6 11,00 37 43 22,66 187,173 10 29 29 88 2142

11 97 ESAT KAYA 8A 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 5 4 3,67 30 24 22,00 171,360 11 32 32 95 2282

12 59 M SEFA TİRYAKİ 8A 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 5 1,33 3 11 -0,67 11 8 8,33 30 46 14,66 160,413 12 33 33 99 2379

13 60 MUSAB ACAR 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 6,00 127,560 13 39 39 113 2677

14 0 ALİ    YILMAZ 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 18 -4,00 26 64 4,67 124,693 14 40 40 116 2709

15 0 UMUTCAN SUCU 8A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 55 6,66 118,913 15 41 41 118 2744

16 128 MUHAMMED ARAS 8A 4 11 0,33 4 4 2,67 4 6 2,00 1 4 -0,33 3 13 -1,33 6 10 2,67 22 48 6,01 115,227 16 42 42 119 2785

17 66 SAMİH ÜNAL 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 21 69 -2,00 94,493 17 44 44 127 2909
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip OrtaokuluFİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1 44 44 129 2981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,33 6 3 5,16 6 3 4,97 5 3 4,12 7 6 4,89 12 6 9,93 48 29 38,40 258,190

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 4 4,43 6 4 4,64 4 4 2,62 4 6 1,88 11 7 8,83 41 33 30,18 221,940

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 96 NİSA GÜL 8B 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 3 1,00 18 2 17,33 61 13 56,66 313,627 1 5 5 28 885

2 91 SEVİNÇ DİLARA KESER8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 18 2 17,33 52 23 44,33 270,777 2 12 12 48 1279

3 111 AYŞE ARSLAN 8B 10 6 8,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 2 1,33 5 2 4,33 15 5 13,33 45 22 37,66 265,017 3 14 14 50 1338

4 85 SUDE AKGÜL 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 13 6 11,00 49 23 41,33 251,060 4 16 16 58 1486

5 87 ŞEVVAL ZÜMRA KARASU8B 13 7 10,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 3 1,00 15 4 13,67 41 33 30,01 245,380 5 18 18 61 1545

6 235 HATİCENUR İLİ 8B 11 8 8,33 5 4 3,67 5 4 3,67 4 6 2,00 4 7 1,67 11 7 8,67 40 36 28,01 218,180 6 20 20 70 1822

7 92 TESNİM ORUÇ 8B 10 8 7,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 4 2,67 2 4 0,67 12 6 10,00 39 30 29,01 217,200 7 21 21 71 1832

8 101 ZEYNEP ERVA ÇAMLICA8B 9 9 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 5 0,33 12 7 9,67 40 32 29,33 209,997 8 23 23 74 1920

9 75 EDA ÖKTEM 8B 9 9 6,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 11 8 8,33 38 33 27,00 201,783 9 24 24 78 1992

10 11 ZEHRA  SADIKOĞLU 8B 12 6 10,00 5 5 3,33 4 5 2,33 4 2 3,33 2 2 1,33 7 10 3,67 34 30 23,99 196,223 10 26 26 80 2047

11 72 YILDIZ DOĞAN 8B 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 4 -0,33 8 10 4,67 33 40 19,67 151,983 11 35 35 103 2470

12 33 SUDEN BOZDAĞ 8B 5 14 0,33 4 4 2,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 10 3,67 26 45 11,01 133,100 12 38 38 111 2629

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip OrtaokuluFİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1 44 44 129 2981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,33 6 3 5,16 6 3 4,97 5 3 4,12 7 6 4,89 12 6 9,93 48 29 38,40 258,190

Okul Ortalaması 10 8 7,78 6 4 4,43 6 4 4,64 4 4 2,62 4 6 1,88 11 7 8,83 41 33 30,18 221,940

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 122 ECRİN TANAS 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 17 3 16,00 59 20 52,33 315,390 1 3 3 26 860

2 73 BETÜL NİSA AĞGÖN 8C 14 6 12,00 6 2 5,33 9 1 8,67 4 2 3,33 6 4 4,67 17 2 16,33 56 17 50,33 313,597 2 6 6 29 886

3 83 RANA TEMİZ 8C 14 5 12,33 5 4 3,67 7 2 6,33 4 3 3,00 6 3 5,00 15 5 13,33 51 22 43,66 292,950 3 9 9 34 1051

4 80 NİDANUR PERÇİN 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 13 7 10,67 54 24 46,00 279,800 4 11 11 41 1176

5 231 AYŞEGÜL CEBE 8C 13 5 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 2 2,33 3 3 2,00 14 6 12,00 48 21 40,99 265,190 5 13 13 49 1334

6 79 NAZMİYE AKÇAY 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 3 1 2,67 12 5 10,33 44 22 36,67 252,753 6 15 15 56 1470

7 12 AYŞE NUR GÖREŞÇİ 8C 14 4 12,67 4 4 2,67 7 1 6,67 6 2 5,33 4 6 2,00 10 5 8,33 45 22 37,67 250,530 7 17 17 59 1493

8 204 AHU TOKAR 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 4 8 1,33 11 6 9,00 45 33 34,00 232,293 8 19 19 65 1684

9 77 MİRAY ÖZMEN 8C 12 4 10,67 4 4 2,67 4 5 2,33 5 4 3,67 3 6 1,00 7 10 3,67 35 33 24,01 196,863 9 25 25 79 2035

10 127 ECRİN YUMLU 8C 10 6 8,00 2 4 0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 4 8 1,33 8 7 5,67 30 37 17,67 184,997 10 30 30 90 2160

11 81 NİSA GÜLER 8C 7 11 3,33 7 1 6,67 8 2 7,33 2 5 0,33 0 4 -1,33 10 5 8,33 34 28 24,66 179,673 11 31 31 91 2211

12 229 ELİF ÖZTÜRK 8C 6 9 3,00 4 5 2,33 5 4 3,67 0 6 -2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 26 38 13,34 157,227 12 34 34 101 2414

13 82 NUR SİMA BALA 8C 10 10 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 5 4 3,67 3 10 -0,33 4 13 -0,33 31 46 15,68 147,377 13 36 36 106 2517

14 86 SÜMEYRA MİLAİLO*LU 8C 8 11 4,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 0 4 -1,33 9 11 5,33 25 44 10,33 146,730 14 37 37 107 2523

15 78 NAZLI YAREN BALA 8C 3 12 -1,00 2 6 0,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 18 44 3,34 111,767 15 43 43 121 2811

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

                                                3 / 3



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(44)
7,78 4,43 4,64 2,62 1,88 8,83 30,18 221,940

İlçe
(44)

7,78 (1) 4,43 (1) 4,64 (1) 2,62 (1) 1,88 (1) 8,83 (1) 30,18 (1) 221,940
İl

(129)
8,13 (3) 4,88 (3) 5,23 (3) 3,12 (3) 3,11 (4) 9,53 (3) 34,00 (3) 237,690

Genel
(2981)

9,33 (55) 5,16 (49) 4,97 (46) 4,12 (61) 4,89 (59) 9,93 (50) 38,40 (56) 258,190
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(17)

7,18 4,61 4,16 2,15 2,96 8,29 29,35 221,410
8B
(12)

7,47 4,92 4,75 3,58 0,67 10,11 31,50 222,860
8C
(15)

8,71 3,85 5,11 2,35 1,62 8,40 30,04 221,810
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu okulunda 44 3

AZİZİYE ilçesinde 44 3 1
ERZURUM ilinde 129 10 4 4

Genelde 2981 307 84 43 20

DERECELER

Genelde sınava 84 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 58. oldu

ERZURUM ilinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 3. oldu

AZİZİYE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ERZURUM AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (44 Öğrenci) 20 10,39 7,82 52

Türkçe 20 10,39 7,82 52
[-] SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0,98 0,84 49

[+] CÜMLE YORUMLAMA 2 1,02 0,91 51

[+] GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1,91 0,64 64

[-] SÖZ SANATLARI 1 0,32 0,48 32

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0,68 0,30 68

[+] GÖRSEL YORUMLAMA 2 1,02 0,91 51

[+] ANI 1 0,55 0,39 55

[-] PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0,43 0,45 43

[+] PARÇADA ANLAM 1 0,52 0,41 52

[+] YAZIM KURALLARI 1 0,61 0,39 61

[+] PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0,61 0,32 61

[-] SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0,36 0,59 36

[-] FİİLİMSİLER 3 1,36 1,20 45

Soru D Y %

Sözel (TAR) (44 Öğrenci) 10 5,66 3,68 57

Tarih 10 5,66 3,68 57
[-] AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA
OSMANLI DEVLETI

5 2,45 2,07 49

[+] MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0,68 0,27 68

[+] OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1,05 0,91 52

[+] MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0,77 0,23 77

[+] MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE
KISILER

1 0,70 0,20 70

Soru D Y %

Sözel (DİN) (44 Öğrenci) 10 5,91 3,80 59

Din K.ve A.B. 10 5,91 3,80 59
[+] Kader İnancı 10 5,91 3,80 59

Soru D Y %

Sözel (İNG) (43 Öğrenci) 10 4,02 4,21 40

İngilizce 10 4,02 4,21 40
[-] FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1,26 1,30 42

[-] FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0,47 0,47 47

[-] FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2,30 2,44 38

Soru D Y %

Sayısal (MAT) (44 Öğrenci) 20 3,98 6,30 20

Matematik 20 3,98 6,30 20
[-] Çarpanlar ve Katlar 10 2,20 3,34 22

[-] Üslü İfadeler 7 1,30 2,48 19

[-] Kareköklü İfadeler 3 0,48 0,48 16

Soru D Y %

Sayısal (FEN) (44 Öğrenci) 20 11,11 6,86 56

Fen 20 11,11 6,86 56
[+] Mevsimlerin Oluşumu 8 4,25 3,16 53

[+] İklim ve Hava Hareketleri 5 3,07 1,64 61

[+] DNA ve Genetik Kod 7 3,80 2,07 54



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI C

2

%4,55

8

%18,18

31

%70,45

2

%4,55

1

%2,27
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 CÜMLE YORUMLAMA B

11

%25,00

16

%36,36

4

%9,09

10

%22,73

3

%6,82
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%56,82)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 CÜMLE YORUMLAMA C

5

%11,36

5

%11,36

29

%65,91

5

%11,36
  

Doğru (%65,91)

Yanlış (%34,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI B

20

%45,45

12

%27,27

3

%6,82

2

%4,55

7

%15,91
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%56,82)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 GRAFİK-TABLO OKUMA D

5

%11,36

1

%2,27

2

%4,55

35

%79,55

1

%2,27
 

Doğru (%79,55)

Yanlış (%18,18)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 SÖZ SANATLARI C

13

%29,55

3

%6,82

14

%31,82

5

%11,36

9

%20,45
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%47,73)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-2 NOKTALAMA İŞARETLERİ A

30

%68,18

2

%4,55

3

%6,82

8

%18,18

1

%2,27
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%29,55)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 GÖRSEL YORUMLAMA B

18

%40,91

20

%45,45

4

%9,09

2

%4,55
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 GRAFİK-TABLO OKUMA A

32

%72,73

2

%4,55

1

%2,27

1

%2,27

8

%18,18
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%9,09)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 ANI B

6

%13,64

24

%54,55

8

%18,18

3

%6,82

3

%6,82
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%38,64)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ B

4

%9,09

19

%43,18

13

%29,55

3

%6,82

5

%11,36
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%45,45)

Boş (%11,36)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 PARÇADA ANLAM A

23

%52,27

10

%22,73

7

%15,91

1

%2,27

3

%6,82
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%40,91)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 YAZIM KURALLARI D

4

%9,09

12

%27,27

1

%2,27

27

%61,36
  

Doğru (%61,36)

Yanlış (%38,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 GÖRSEL YORUMLAMA D

10

%22,73

1

%2,27

5

%11,36

25

%56,82

3

%6,82
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%36,36)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 PARÇANIN YAPI YÖNÜ B

4

%9,09

27

%61,36

2

%4,55

8

%18,18

3

%6,82
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%31,82)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 SORUYA CEVAP OLAN PARÇA A

16

%36,36

14

%31,82

8

%18,18

4

%9,09

2

%4,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%59,09)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-14 FİİLİMSİLER C

3

%6,82

7

%15,91

24

%54,55

2

%4,55

8

%18,18
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 GRAFİK-TABLO OKUMA C

5

%11,36

5

%11,36

17

%38,64

6

%13,64

11

%25,00
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 FİİLİMSİLER D

1

%2,27

1

%2,27

12

%27,27

24

%54,55

6

%13,64
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%31,82)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 FİİLİMSİLER A

12

%27,27

4

%9,09

18

%40,91

5

%11,36

5

%11,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%61,36)

Boş (%11,36)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20.
YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI D  

14

%31,82

2

%4,55

23

%52,27

5

%11,36
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI D

6

%13,64

2

%4,55

4

%9,09

30

%68,18

2

%4,55
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%4,55)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER C

6

%13,64

2

%4,55

28

%63,64

7

%15,91

1

%2,27
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%34,09)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE
ÖGRENIM HAYATI B

2

%4,55

34

%77,27

6

%13,64

2

%4,55
  

Doğru (%77,27)

Yanlış (%22,73)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20.
YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI D

1

%2,27

5

%11,36

7

%15,91

25

%56,82

6

%13,64
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%29,55)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20.
YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI C

9

%20,45

3

%6,82

18

%40,91

12

%27,27

2

%4,55
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%54,55)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER A

18

%40,91

9

%20,45

12

%27,27

4

%9,09

1

%2,27
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%56,82)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI
ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER A

31

%70,45

3

%6,82

5

%11,36

1

%2,27

4

%9,09
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%20,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20.
YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI A

17

%38,64

7

%15,91

9

%20,45

5

%11,36

6

%13,64
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%47,73)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20.
YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI B

2

%4,55

25

%56,82

6

%13,64

9

%20,45

2

%4,55
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%38,64)

Boş (%4,55)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Kader İnancı B

4

%9,09

28

%63,64

7

%15,91

4

%9,09

1

%2,27
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%34,09)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kader İnancı A

31

%70,45

5

%11,36

3

%6,82

4

%9,09

1

%2,27
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Kader İnancı D

1

%2,27

7

%15,91

1

%2,27

35

%79,55
  

Doğru (%79,55)

Yanlış (%20,45)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Kader İnancı A

32

%72,73

1

%2,27

1

%2,27

8

%18,18

2

%4,55
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%22,73)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Kader İnancı D

9

%20,45

1

%2,27

2

%4,55

32

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Kader İnancı C

3

%6,82
 

34

%77,27

3

%6,82

4

%9,09
 

Doğru (%77,27)

Yanlış (%13,64)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Kader İnancı C

16

%36,36

6

%13,64

11

%25,00

10

%22,73

1

%2,27
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%72,73)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Kader İnancı B

12

%27,27

22

%50,00

3

%6,82

3

%6,82

4

%9,09
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%40,91)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Kader İnancı B

17

%38,64

19

%43,18

6

%13,64

2

%4,55
  

Doğru (%43,18)

Yanlış (%56,82)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Kader İnancı D

15

%34,09

6

%13,64

7

%15,91

16

%36,36
  

Doğru (%36,36)

Yanlış (%63,64)

Boş (%0,00)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) A

15

%34,88

8

%18,60

3

%6,98

12

%27,91

5

%11,63
 

Doğru (%34,88)

Yanlış (%53,49)

Boş (%11,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 FRIENDSHIP (kelime sorusu ) A

20

%46,51

6

%13,95

8

%18,60

6

%13,95

3

%6,98
 

Doğru (%46,51)

Yanlış (%46,51)

Boş (%6,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) A

15

%34,88

7

%16,28

5

%11,63

8

%18,60

8

%18,60
 

Doğru (%34,88)

Yanlış (%46,51)

Boş (%18,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) D

6

%13,95

6

%13,95

4

%9,30

24

%55,81

3

%6,98
 

Doğru (%55,81)

Yanlış (%37,21)

Boş (%6,98)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) B

5

%11,63

24

%55,81

3

%6,98

5

%11,63

6

%13,95
 

Doğru (%55,81)

Yanlış (%30,23)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-5

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) B

1

%2,33

12

%27,91

9

%20,93

5

%11,63

16

%37,21
 

Doğru (%27,91)

Yanlış (%34,88)

Boş (%37,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-8

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) D

9

%20,93

8

%18,60

10

%23,26

5

%11,63

11

%25,58
 

Doğru (%11,63)

Yanlış (%62,79)

Boş (%25,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) D

7

%16,28

7

%16,28

6

%13,95

10

%23,26

12

%27,91

1

%2,33

Doğru (%23,26)

Yanlış (%48,84)

Boş (%27,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) D

6

%13,95

2

%4,65

3

%6,98

25

%58,14

7

%16,28
 

Doğru (%58,14)

Yanlış (%25,58)

Boş (%16,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu -
metin ) A

23

%53,49

6

%13,95

4

%9,30

5

%11,63

5

%11,63
 

Doğru (%53,49)

Yanlış (%34,88)

Boş (%11,63)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Çarpanlar ve Katlar B

1

%2,27

13

%29,55

9

%20,45

4

%9,09

17

%38,64
 

Doğru (%29,55)

Yanlış (%31,82)

Boş (%38,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-11 Çarpanlar ve Katlar B

8

%18,18

8

%18,18

3

%6,82

1

%2,27

24

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Üslü İfadeler D

2

%4,55

3

%6,82

9

%20,45

6

%13,64

24

%54,55
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%31,82)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Çarpanlar ve Katlar B

5

%11,36

12

%27,27

4

%9,09

12

%27,27

11

%25,00
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%47,73)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Kareköklü İfadeler B

3

%6,82

6

%13,64

2

%4,55

3

%6,82

30

%68,18
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%18,18)

Boş (%68,18)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Üslü İfadeler C  

4

%9,09

16

%36,36

10

%22,73

14

%31,82
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%31,82)

Boş (%31,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-17 Üslü İfadeler B

8

%18,18

7

%15,91

7

%15,91

6

%13,64

16

%36,36
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%47,73)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-18 Üslü İfadeler C

8

%18,18

9

%20,45

7

%15,91

4

%9,09

16

%36,36
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%47,73)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Üslü İfadeler D

3

%6,82

9

%20,45

4

%9,09

4

%9,09

24

%54,55
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%36,36)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Üslü İfadeler C

7

%15,91

3

%6,82

3

%6,82

3

%6,82

28

%63,64
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%29,55)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Çarpanlar ve Katlar B

1

%2,27

13

%29,55

5

%11,36

6

%13,64

19

%43,18
 

Doğru (%29,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%43,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-2 Üslü İfadeler A

14

%31,82

5

%11,36

4

%9,09

1

%2,27

20

%45,45
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%22,73)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Kareköklü İfadeler C  

4

%9,09

8

%18,18

2

%4,55

30

%68,18
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%13,64)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Çarpanlar ve Katlar A

5

%11,36

5

%11,36

7

%15,91

2

%4,55

25

%56,82
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%31,82)

Boş (%56,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-9 Çarpanlar ve Katlar B

1

%2,27

9

%20,45

7

%15,91

4

%9,09

23

%52,27
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-10 Çarpanlar ve Katlar D

5

%11,36

6

%13,64

4

%9,09

6

%13,64

23

%52,27
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%34,09)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Çarpanlar ve Katlar A

8

%18,18

7

%15,91

1

%2,27

6

%13,64

22

%50,00
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%31,82)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-8 Çarpanlar ve Katlar D

6

%13,64

4

%9,09

4

%9,09

10

%22,73

20

%45,45
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%31,82)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-7 Kareköklü İfadeler C

3

%6,82
 

7

%15,91

4

%9,09

30

%68,18
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%15,91)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Çarpanlar ve Katlar D

4

%9,09

6

%13,64

9

%20,45

13

%29,55

12

%27,27
 

Doğru (%29,55)

Yanlış (%43,18)

Boş (%27,27)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-10 Mevsimlerin Oluşumu B

4

%9,09

27

%61,36

3

%6,82

5

%11,36

5

%11,36
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-9 Mevsimlerin Oluşumu C

27

%61,36

3

%6,82

8

%18,18

3

%6,82

3

%6,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%75,00)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 Mevsimlerin Oluşumu D

23

%52,27

2

%4,55

5

%11,36

12

%27,27

2

%4,55
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%68,18)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Mevsimlerin Oluşumu D

2

%4,55

4

%9,09

4

%9,09

33

%75,00

1

%2,27
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%22,73)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Mevsimlerin Oluşumu D

2

%4,55

5

%11,36

1

%2,27

30

%68,18

6

%13,64
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-13 Mevsimlerin Oluşumu C

11

%25,00

1

%2,27

25

%56,82

5

%11,36

2

%4,55
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%38,64)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Mevsimlerin Oluşumu C

12

%27,27

7

%15,91

16

%36,36

6

%13,64

3

%6,82
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%56,82)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-4 Mevsimlerin Oluşumu A

36

%81,82

2

%4,55
 

2

%4,55

4

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu
ERZURUM / AZİZİYE FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

Okul İlçe İl Genel

44 44 129 2981

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-3 İklim ve Hava Hareketleri C   

31

%70,45

13

%29,55
  

Doğru (%70,45)

Yanlış (%29,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-2 İklim ve Hava Hareketleri A

27

%61,36

5

%11,36

4

%9,09

3

%6,82

5

%11,36
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-1 İklim ve Hava Hareketleri C

7

%15,91

7

%15,91

19

%43,18

6

%13,64

5

%11,36
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%45,45)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-6 İklim ve Hava Hareketleri B

1

%2,27

39

%88,64

1

%2,27

3

%6,82
  

Doğru (%88,64)

Yanlış (%11,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-5 İklim ve Hava Hareketleri D

5

%11,36

6

%13,64

11

%25,00

19

%43,18

3

%6,82
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%50,00)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 DNA ve Genetik Kod B

9

%20,45

20

%45,45

3

%6,82

6

%13,64

6

%13,64
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%40,91)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 DNA ve Genetik Kod C

5

%11,36

6

%13,64

26

%59,09

1

%2,27

6

%13,64
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 DNA ve Genetik Kod D

3

%6,82

3

%6,82

1

%2,27

28

%63,64

9

%20,45
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%15,91)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 DNA ve Genetik Kod A

16

%36,36

10

%22,73

5

%11,36

2

%4,55

11

%25,00
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%38,64)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-14 DNA ve Genetik Kod C

4

%9,09

3

%6,82

30

%68,18

3

%6,82

4

%9,09
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%22,73)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 DNA ve Genetik Kod B

4

%9,09

22

%50,00

2

%4,55

5

%11,36

11

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 DNA ve Genetik Kod D

10

%22,73

2

%4,55

4

%9,09

25

%56,82

3

%6,82
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%36,36)

Boş (%6,82)



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BUĞRA SUBAŞI 99 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,980 258,190 4 7 7 30 962

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 5 9 2,00 10 2,96 1,88 4,89

Fen 20 18 1 17,67 88 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 60 22 52,67 59 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DACCaCcADBBAaCc bDbd

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DcDCDAcCBA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADCaBDCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DAAbBBDcAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) dAcB d D   cDa bdaDd

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CACADBDDaBDCCCABDCD 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 1 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 5 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 5 1 83
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 9 25

Matematik 20 5 9 25

Üslü İfadeler 7 2 4 29
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
Çarpanlar ve Katlar 10 3 4 30

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
DNA ve Genetik Kod 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ    YILMAZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,693 258,190 14 40 40 116 2709

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 8 12 4,00 20 2,96 1,88 4,89

Fen 20 2 18 -4,00 -20 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 26 64 4,67 5 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CddabacBABcAbcadbCDA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) cDbBDabcbd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) ccbADdbaBc

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) ccbDdBabcd

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) cBadBCdabdBcdABDdaCb

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) abacbaCddcbaccabcaBc

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 4 20
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 4 33

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Çarpanlar ve Katlar 10 5 5 50
Üslü İfadeler 7 1 6 14
Kareköklü İfadeler 3 2 1 67

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mevsimlerin Oluşumu 8 1 7 13
İklim ve Hava Hareketleri 5 0 5 0
DNA ve Genetik Kod 7 1 6 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SELVİ 172 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,753 258,190 3 4 4 27 868

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 9 5 7,33 37 2,96 1,88 4,89

Fen 20 12 8 9,33 47 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 61 23 53,33 59 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DAbCBCdADBBABCcDCDAd

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDCDAACBA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAbDCaaDCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) adAABBDcAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT)  A BcBC d  BDCb aCaA

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CACAcBbDaBDaddAaDCDa

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 5 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 4 2 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 5 45

Matematik 20 9 5 45

Üslü İfadeler 7 4 2 57
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
Çarpanlar ve Katlar 10 4 2 40

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 4 4 50
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEV ET TAHA ÖZYURT 7 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,223 258,190 2 2 2 7 391

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 16 1 15,67 78 2,96 1,88 4,89

Fen 20 16 3 15,00 75 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 68 13 63,67 71 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DA CBCBAbBcAa ADCDbB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDCDAAdBA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADbBBDCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DA   BcDda

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) CABBDBdDBDBB  CA CDA

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CACADBDaaBDaCC BDCDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 2 0 67
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 3 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 0 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 16 1 80

Matematik 20 16 1 80

Üslü İfadeler 7 4 0 57
Kareköklü İfadeler 3 2 1 67
Çarpanlar ve Katlar 10 10 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
DNA ve Genetik Kod 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILMAZ 135 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,147 258,190 9 28 28 87 2113

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 4 10 0,67 3 2,96 1,88 4,89

Fen 20 8 8 5,33 27 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 32 39 19,00 21 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DACC CdAbB AaCdD DbB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DB  acdCBc

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BdcDdacc D

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) bcb dBba  

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) dABcDca  aBca d d c 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) dACADBDca  aCabd aD 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 0 50
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 2 1 67
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 1 60
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Kader İnancı 10 3 6 30

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 4 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Üslü İfadeler 7 2 3 29
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
Çarpanlar ve Katlar 10 1 5 10

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 3 3 38
DNA ve Genetik Kod 7 1 4 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YAĞAN 94 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,827 258,190 6 10 10 35 1052

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 2 6 0,00 0 2,96 1,88 4,89

Fen 20 15 4 13,67 68 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 54 22 46,67 52 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBCBD AcABBADDBACCDA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCdDCAcdB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADdbBBa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) bbADBccDaA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) Babd C       bdb    

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaDDDCCAdACBDBCD aBa

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 3 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 3 50

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Çarpanlar ve Katlar 10 1 5 10
Üslü İfadeler 7 1 1 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT KAYA 97 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,360 258,190 11 32 32 95 2282

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 2,96 1,88 4,89

Fen 20 5 4 3,67 18 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 30 24 22,00 24 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CdC DCAaABccDDBc    

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DaCBDCdAAd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BAbADCdBBa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) Acdba     

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) cabda               

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN)  aacDC  dA BD       

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 5 50

Türkçe 20 10 5 50

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 0 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

Çarpanlar ve Katlar 10 0 3 0
Üslü İfadeler 7 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 4 25

Fen 20 5 4 25

Mevsimlerin Oluşumu 8 2 3 25
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 1 60
DNA ve Genetik Kod 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAKTAN CENGİZOĞLU 56 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,650 258,190 7 22 22 72 1891

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 8 10 4,67 23 2,96 1,88 4,89

Fen 20 14 6 12,00 60 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 37 48 21,00 23 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBacD dc caAb dbbdDA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCccabAbd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BdDAaCaBaD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) cdcbadabcb

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) da adCBb dBACbBDbDdc

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BCcDDCdAdAaBDBCaAdBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 0 5 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 6 0

Sayısal (MAT) 20 8 10 40

Matematik 20 8 10 40

Çarpanlar ve Katlar 10 4 6 40
Üslü İfadeler 7 3 2 43
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 8 6 2 75
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
DNA ve Genetik Kod 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
M SEFA TİRYAKİ 59 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,413 258,190 12 33 33 99 2379

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 2,96 1,88 4,89

Fen 20 11 8 8,33 42 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 30 46 14,67 16 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CdC DabaAcd b Bc b b

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) badcDbAAcB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) ddbdDCddBD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) Ac b caaDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) c cBadc b  A bdc aCb

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaDbDdaACACBcBbDcd D

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 0 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 0 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 4 33

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

Çarpanlar ve Katlar 10 1 6 10
Üslü İfadeler 7 1 4 14
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mevsimlerin Oluşumu 8 4 4 50
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN ÖZTÜRK 58 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,173 258,190 10 29 29 88 2142

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 2,96 1,88 4,89

Fen 20 13 6 11,00 55 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 37 43 22,67 25 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) Dd CaCaAbBc BCdcbaca

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DcDbDAAbcb

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BcAbadaDac

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DAAddBcDAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) dd c d    Bdba caCbd

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CddADBDDCBbbdCAB bDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 4 2 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

Üslü İfadeler 7 1 5 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 1 6 10

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
DNA ve Genetik Kod 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN PERKTAŞ 95 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
474,343 258,190 1 1 1 1 33

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 20 0 20,00 100 2,96 1,88 4,89

Fen 20 19 1 18,67 93 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 83 6 81,00 90 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBCBDCABABB DDBACCDA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCBDCcAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADCaBBD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) dAADBBccDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) BBDBBCBCDCBACABDADCD

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaDDDCCACACBDBCDACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 0 95

Türkçe 20 19 0 95

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 3 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 5 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 4 2 67

Sayısal (MAT) 20 20 0 100

Matematik 20 20 0 100

Çarpanlar ve Katlar 10 10 0 100
Üslü İfadeler 7 7 0 100
Kareköklü İfadeler 3 3 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
DNA ve Genetik Kod 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ARAS 128 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,227 258,190 16 42 42 119 2785

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 2,96 1,88 4,89

Fen 20 6 10 2,67 13 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 22 48 6,00 7 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR)  ddCca cDBBba  cdac 

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR)  BDCbd bBb

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) adADadBbCb

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) addA    d 

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) Cc a c cabdabC dabDb

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) d dAcBa dd baCdBDaD 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 0 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 3 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 2 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 2 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

Üslü İfadeler 7 2 4 29
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 1 9 10

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

İklim ve Hava Hareketleri 5 1 3 20
Mevsimlerin Oluşumu 8 1 5 13
DNA ve Genetik Kod 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB ACAR 60 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,560 258,190 13 39 39 113 2677

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,96 1,88 4,89

Fen 20 6 14 1,33 7 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 27 63 6,00 7 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) cdCdaCBbbdcABabcacda

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) cBbCaAbadc

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAbDacabCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) cAbdcaabda

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) bABcDcCaBDacbbCccdab

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CdCbacbaCdbCabAcbaDa

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 0 3 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 0 5 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 6 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Üslü İfadeler 7 2 5 29
Kareköklü İfadeler 3 3 0 100
Çarpanlar ve Katlar 10 2 8 20

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 3 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 2 6 25
DNA ve Genetik Kod 7 2 5 29



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÇOMAKLI 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,733 258,190 5 8 8 32 1033

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,96 1,88 4,89

Fen 20 17 3 16,00 80 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 57 17 51,33 57 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBCaDCdaABaADDBcC D 

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDdBDCAAdB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADaCBBa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AAADBBcDDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) c     aC    C   d  b

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) aaDDDCaACACBDBCDACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 0 67

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 5 1 83

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Çarpanlar ve Katlar 10 0 3 0
Üslü İfadeler 7 1 1 14
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
DNA ve Genetik Kod 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SUSCAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,560 258,190 8 27 27 83 2069

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 2,96 1,88 4,89

Fen 20 6 3 5,00 25 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 34 20 27,33 30 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CdCaDCAaABcADDBb    

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCB CAbAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BAb DCdBBb

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) dA  d   Dc

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) Bc d        bc b    

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN)   aDDCa Cc BD       

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 0 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Kader İnancı 10 6 3 60

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 2 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 1 17

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Çarpanlar ve Katlar 10 1 4 10
Üslü İfadeler 7 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 3 30

Fen 20 6 3 30

Mevsimlerin Oluşumu 8 3 2 38
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 1 60
DNA ve Genetik Kod 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİH ÜNAL 66 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
94,493 258,190 17 44 44 127 2909

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,16 4,64 4,97

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,15 2,62 4,12

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,96 1,88 4,89

Fen 20 8 12 4,00 20 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) dBCaDadacacdbadbbaDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDaBcdbAdc

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) aAbbadbcca

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) bcdbcabDbA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) BacadbcacbdbCAcbdbac

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) cbDabCdACcbdadbcACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 1 2 33

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 0 5 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader İnancı 10 1 9 10

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 4 33

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Çarpanlar ve Katlar 10 2 8 20
Üslü İfadeler 7 0 7 0
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 8 3 5 38
İklim ve Hava Hareketleri 5 1 4 20
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTCAN SUCU 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,913 258,190 15 41 41 118 2744

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 17 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,18 7,78 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,61 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,16 4,64 4,97

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,96 1,88 4,89

Fen 20 6 14 1,33 7 8,29 8,83 9,93

Toplam: 90 25 55 6,67 7 29,22 30,12 37,46

Sözel (TÜR) acbbcdBAbdBdabdcdaAc

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DcbCcbAdBA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) ddbDaBaaCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sayısal (MAT) CAdBcadacbBdbaCddacA

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) abCbDBDaadabdCcabCbd

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 3 0 3 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Üslü İfadeler 7 2 5 29
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
Çarpanlar ve Katlar 10 3 7 30

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
Mevsimlerin Oluşumu 8 1 7 13
DNA ve Genetik Kod 7 2 5 29



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ARSLAN 111 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,017 258,190 3 14 14 50 1338

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 5 2 4,33 22 0,67 1,88 4,89

Fen 20 15 5 13,33 67 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 45 22 37,67 42 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBaaDbAaABBADDcc    

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCBDCAAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) ccDADCdaab

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) Ac a B    

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) B D  Cab   A     D  

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaaDDCdACAbBDBCDbCBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 0 0 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 0 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 1 17

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

Çarpanlar ve Katlar 10 2 0 20
Üslü İfadeler 7 3 2 43
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖKTEM 75 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,783 258,190 9 24 24 78 1992

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,67 1,88 4,89

Fen 20 11 8 8,33 42 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 38 33 27,00 30 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) Cddda dBABBcDcdA CDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bcdBcdcAdd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) dADADCCacc

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AAADBcDDDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) c     B          b c

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BacD CbACbaBDBbDbCBa

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 1 1 33

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 0 5 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 5 1 83

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

Çarpanlar ve Katlar 10 0 3 0
Üslü İfadeler 7 1 0 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mevsimlerin Oluşumu 8 4 3 50
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR İLİ 235 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,180 258,190 6 20 20 70 1822

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,67 1,88 4,89

Fen 20 11 7 8,67 43 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 40 36 28,00 31 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) aA bdCcADBaAcaAcCDAB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) aBDCDbAad 

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN)  AADdBdaCa

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DbdbdcDaAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) dcBB d D  cc  b c D 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) dACADBDaac aC cBDCaB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 3 20
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader İnancı 10 5 4 50

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 4 2 67
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Üslü İfadeler 7 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
Çarpanlar ve Katlar 10 3 3 30

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 3 4 38
DNA ve Genetik Kod 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜL 96 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,627 258,190 1 5 5 28 885

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 3 1,00 5 0,67 1,88 4,89

Fen 20 18 2 17,33 87 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 61 13 56,67 63 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CaCBDaAB cBbDDBACCDd

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCBDCAAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADCCBaD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) dAADBBcDDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)        d  B  b   b D

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaDDDCCACACBDaCDACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 5 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 5 1 83

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Çarpanlar ve Katlar 10 2 2 20
Üslü İfadeler 7 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
DNA ve Genetik Kod 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ DİLARA KESER 91 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,777 258,190 2 12 12 48 1279

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 0,67 1,88 4,89

Fen 20 18 2 17,33 87 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 52 23 44,33 49 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CaCaDaAB ccbDDBbCCDA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDaBDCAAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADdDCaBBD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AccDB  cDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)       ab  db  c  Ddb

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaaDDCCACACBDBCDACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 3 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 4 1 80
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 1 50

Sayısal (MAT) 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

Çarpanlar ve Katlar 10 1 3 10
Üslü İfadeler 7 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

Mevsimlerin Oluşumu 8 6 2 75
İklim ve Hava Hareketleri 5 5 0 100
DNA ve Genetik Kod 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ZÜMRA KARASU 87 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,380 258,190 5 18 18 61 1545

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 3 1,00 5 0,67 1,88 4,89

Fen 20 15 4 13,67 68 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 41 33 30,00 33 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DAaCaCBbDdBABCcDdDcB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDdbdAacc

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) cdbDdaBbCa

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) cAbAcdcaAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT)            d    cdDA

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN)  AdAcBDaaBDCCCABDCDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader İnancı 10 3 7 30

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 4 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Üslü İfadeler 7 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 2 1 20

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 2 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 6 2 75
DNA ve Genetik Kod 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKGÜL 85 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,060 258,190 4 16 16 58 1486

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 0,67 1,88 4,89

Fen 20 13 6 11,00 55 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 49 23 41,33 46 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CaaaDaAa BBADDBACCDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCBDCAAcd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADCaBaD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AAADB caDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)   b    bb B        c

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BacDDaCAdAaBDBCDbCB 

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 3 0 100
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 2 50

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Çarpanlar ve Katlar 10 1 1 10
Üslü İfadeler 7 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
DNA ve Genetik Kod 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEN BOZDAĞ 33 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
133,100 258,190 12 38 38 111 2629

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 0,67 1,88 4,89

Fen 20 7 10 3,67 18 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 26 45 11,00 12 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) cAab adADBaAddccdadd

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR)  a dDcACBb

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) a ADaBBcCa

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) aAcAdc bbD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) d c a abB Bc     b  

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN)  cddcBDD Babaa BDCcc

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 3 0 3 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 1 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader İnancı 10 5 4 50

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 4 17
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Üslü İfadeler 7 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 10 2 2 20

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

İklim ve Hava Hareketleri 5 1 3 20
Mevsimlerin Oluşumu 8 3 4 38
DNA ve Genetik Kod 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TESNİM ORUÇ 92 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,200 258,190 7 21 21 71 1832

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 4 0,67 3 0,67 1,88 4,89

Fen 20 12 6 10,00 50 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 39 30 29,00 32 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DA CabBcbaBABdcD DbB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDCacAac 

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) dAADbcBaCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DbAAc cb D

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) C    d      D   a ac

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) a CAcdD CBDaaCAaDCDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 2 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 3 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Üslü İfadeler 7 2 1 29
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

İklim ve Hava Hareketleri 5 1 3 20
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 2 63
DNA ve Genetik Kod 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ DOĞAN 72 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,983 258,190 11 35 35 103 2470

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 0,67 1,88 4,89

Fen 20 8 10 4,67 23 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 33 40 19,67 22 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CabaaacaAccbaDaACacc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCBcCAcAd

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BAbADCCBaa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AAdDBcbaDb

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)  a c d Cb           

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaaDDabACbddcdC  CBa

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 1 2 33

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 4 33

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Çarpanlar ve Katlar 10 0 2 0
Üslü İfadeler 7 1 2 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

Mevsimlerin Oluşumu 8 4 4 50
İklim ve Hava Hareketleri 5 1 4 20
DNA ve Genetik Kod 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA  SADIKOĞLU 11 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,223 258,190 10 26 26 80 2047

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 4 2 3,33 33 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 2 1,33 7 0,67 1,88 4,89

Fen 20 7 10 3,67 18 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 34 30 24,00 27 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DACCabB DBdABCca aAB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBcdDcAdcA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADbaca a

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) D Ab BbD  

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT)          cB  a    D 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) bAdA BDaaBcdC Aa bac

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
PARÇADA ANLAM 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader İnancı 10 4 5 40

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 1 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 2 10

Matematik 20 2 2 10

Üslü İfadeler 7 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 2 1 20

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 2 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 4 4 50
DNA ve Genetik Kod 7 1 4 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERVA ÇAMLICA 101 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,997 258,190 8 23 23 74 1920

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 12 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 7,47 7,78 9,33

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,92 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,75 4,64 4,97

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,58 2,62 4,12

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,67 1,88 4,89

Fen 20 12 7 9,67 48 10,11 8,83 9,93

Toplam: 90 40 32 29,33 33 31,50 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DbCCBCacaB AabcD acB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDCDbA Bd

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADCaaDCa

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DcAd Bacbb

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) Cb   d  d  B     b b

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) aACAcBDbaBDCaCbaDCD 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 1 60
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 4 17
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

Üslü İfadeler 7 1 2 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 1 3 10

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
DNA ve Genetik Kod 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHU TOKAR 204 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,293 258,190 8 19 19 65 1684

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,62 1,88 4,89

Fen 20 11 6 9,00 45 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 45 33 34,00 38 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) badBDaAaAaBADDBbCCDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCBbCcAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BbDADCCaab

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) AAd BBc*aA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)    a   bba  CcccbDCD

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) caaD CbACACBb CDbC D

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader İnancı 10 6 4 60

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 3 33

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Çarpanlar ve Katlar 10 2 5 20
Üslü İfadeler 7 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

Mevsimlerin Oluşumu 8 3 4 38
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR GÖREŞÇİ 12 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,530 258,190 7 17 17 59 1493

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,62 1,88 4,89

Fen 20 10 5 8,33 42 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 45 22 37,67 42 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DAaCBC ADBBAdCADbDb 

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR)  BbCD bCcb

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAAD a DCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DAAd B bAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) bb ccB D D   d   a A

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN)   dADBbaCBD aCb DCD 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 0 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 3 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 3 20
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 0 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

Kader İnancı 10 7 1 70

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 1 50
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

Üslü İfadeler 7 0 5 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 4 1 40

Sayısal (FEN) 20 10 5 50

Fen 20 10 5 50

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 1 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 4 3 50
DNA ve Genetik Kod 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL CEBE 231 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,190 258,190 5 13 13 49 1334

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,62 1,88 4,89

Fen 20 14 6 12,00 60 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 48 21 41,00 46 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CaCBDdAaA BAb BACCDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCBDddAAB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADCaBaD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG)  AbD    Dc

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)    B  d    A  cbA   

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BCaDDdCACACBbaCDbCBa

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 1 0
ANI 1 0 0 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 1 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 1 33

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

Çarpanlar ve Katlar 10 2 2 20
Üslü İfadeler 7 1 1 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin Oluşumu 8 6 2 75
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL NİSA AĞGÖN 73 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,597 258,190 2 6 6 29 886

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 6 2 5,33 53 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 6 4 4,67 23 1,62 1,88 4,89

Fen 20 17 2 16,33 82 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 56 17 50,33 56 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DAdCBCacDccAcCADCDAB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DB CDb dBA

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADaBBDCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG)  dA cB  AD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) CA B B     Bc   cbDb

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CACAaBDDaBDCCC BDCDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 3 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 1 60
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 1 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

Üslü İfadeler 7 2 3 29
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 4 1 40

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
DNA ve Genetik Kod 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN TANAS 122 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,390 258,190 1 3 3 26 860

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,62 1,88 4,89

Fen 20 17 3 16,00 80 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 59 20 52,33 58 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CaCBDaABAaBADDBdCCbA

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCBbCAAcB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BADADCCBBa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) bdcDBccDDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)  acB CBCc      a   D

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaDDDCCACACBaaCDACBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 2 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader İnancı 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 4 2 67

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

Çarpanlar ve Katlar 10 2 2 20
Üslü İfadeler 7 3 2 43
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YUMLU 127 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,997 258,190 10 30 30 90 2160

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 2 4 0,67 7 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,62 1,88 4,89

Fen 20 8 7 5,67 28 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 30 37 17,67 20 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) bBa D AaAaBAcDB C Dc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) b aB acA  

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) cdcdDCaaBD

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) Ad ad aaDc

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) d    CBda dcbABa a  

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) BaaDDC AC bBc d  Cdc

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader İnancı 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 4 17

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Çarpanlar ve Katlar 10 2 4 20
Üslü İfadeler 7 2 3 29
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

Mevsimlerin Oluşumu 8 5 2 63
İklim ve Hava Hareketleri 5 2 2 40
DNA ve Genetik Kod 7 1 3 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 229 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,227 258,190 12 34 34 101 2414

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,62 1,88 4,89

Fen 20 8 7 5,67 28 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 26 38 13,33 15 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) D ddB cAbB  BCdc abd

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) baDC bAaBc

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) cAADda cCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) abcd a  b 

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) dA d a ac  B a  c  A

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) b CA BDcaaDa C B Cba

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 0 50
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 0 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader İnancı 10 5 4 50

Sözel (İNG) 10 0 6 0

İngilizce 10 0 6 0

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 2 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Üslü İfadeler 7 1 3 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 2 4 20

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 1 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 3 4 38
DNA ve Genetik Kod 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ÖZMEN 77 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,863 258,190 9 25 25 79 2035

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,62 1,88 4,89

Fen 20 7 10 3,67 18 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 35 33 24,00 27 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) b C DdABAB bDD ACCDb

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DaaBb c AB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BAaAD ddca

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) d ADBBDbac

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)   cB C a  Bb c   c c

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) dda DCC CbCBbd Dbbda

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 0 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 0 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 0 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 1 60
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader İnancı 10 4 5 40

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 0 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 3 50

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Çarpanlar ve Katlar 10 2 3 20
Üslü İfadeler 7 1 3 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Mevsimlerin Oluşumu 8 3 3 38
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
DNA ve Genetik Kod 7 1 5 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YAREN BALA 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
111,767 258,190 15 43 43 121 2811

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 2 6 0,00 0 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,62 1,88 4,89

Fen 20 5 10 1,67 8 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 18 44 3,33 4 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) Dd C Cdba  babbcab d

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) cd acAca A

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) aAADdB c a

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) c Ab d  ba

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) d a DdCcBa      d c 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) dAdAbBDa  Ddbb ca a 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 0 50
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 0 0 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 3 0 3 0
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 0 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 2 20
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Kader İnancı 10 4 4 40

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 0 3 0
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 2 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Üslü İfadeler 7 1 2 14
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
Çarpanlar ve Katlar 10 1 4 10

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 3 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 3 3 38
DNA ve Genetik Kod 7 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE AKÇAY 79 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,753 258,190 6 15 15 56 1470

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 2 4 0,67 7 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 1 2,67 13 1,62 1,88 4,89

Fen 20 12 5 10,33 52 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 44 22 36,67 41 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) CBCaDCABABBbDaBA dcc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) bDCBDdAAcB

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) BdDADCaBBa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) c  bB  aDd

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)    d  B       B    D

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN)  aaDD dACACBcB DdCBD

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 3 0 2 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 3 40
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader İnancı 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 0 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 1 3 17

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

Çarpanlar ve Katlar 10 2 1 20
Üslü İfadeler 7 1 0 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60

Mevsimlerin Oluşumu 8 3 3 38
İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
DNA ve Genetik Kod 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR PERÇİN 80 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,800 258,190 4 11 11 41 1176

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,62 1,88 4,89

Fen 20 13 7 10,67 53 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 54 24 46,00 51 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DACCaCBbD BABbADCDbB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DBDaDcAdBb

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADCaaDCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) DAAdBBDbAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) C  BcB c   B   c ac 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) CACAbBDaaBDCaCbdDCDa

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 0 0 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 3 2 1 67
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 3 2 60
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 5 1 83
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 2 1 67
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Üslü İfadeler 7 1 2 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 3 3 30

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜLER 81 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,673 258,190 11 31 31 91 2211

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 7 1 6,67 67 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 1,62 1,88 4,89

Fen 20 10 5 8,33 42 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 34 28 24,67 27 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) aACbabdAacd BaAc aAB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) DB CDAAdB 

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BAADaBBaCD

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) c bdB baA 

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) b    d            ad

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) bACADBDaCdDaCC    a 

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 3 1 2 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 1 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 2 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader İnancı 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 2 3 33
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 1 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

Üslü İfadeler 7 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 10 5 50

Fen 20 10 5 50

İklim ve Hava Hareketleri 5 4 1 80
Mevsimlerin Oluşumu 8 5 3 63
DNA ve Genetik Kod 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SİMA BALA 82 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
147,377 258,190 13 36 36 106 2517

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 1,62 1,88 4,89

Fen 20 4 13 -0,33 -2 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 31 46 15,67 17 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) bcaaDCABAccADcBbCbDc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DDCc dcA d

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) cADADCaacc

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) dAbDB abDA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT) dccB daa a A c  bD b

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) Bdbc aa dbCB dbacCda

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 0 2 0
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 2 1 67

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 2 20
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 0 1 0
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader İnancı 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 2 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 1 0 100
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 2 50

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Çarpanlar ve Katlar 10 2 5 20
Üslü İfadeler 7 1 5 14
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Mevsimlerin Oluşumu 8 1 5 13
İklim ve Hava Hareketleri 5 2 2 40
DNA ve Genetik Kod 7 1 6 14



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RANA TEMİZ 83 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,950 258,190 3 9 9 34 1051

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 6 3 5,00 25 1,62 1,88 4,89

Fen 20 15 5 13,33 67 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 51 22 43,67 49 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) DAaCaCBbDBcABCc CDAB

Cevap Anh. B DACCBCBADBBABCADCDAB

Sözel (TAR) bBDdDcACa 

Cevap Anh. B DBDCDAACBA

Sözel (DİN) BA DCBBaCc

Cevap Anh. B BAADCBBDCD

Sözel (İNG) Ddd  B bAD

Cevap Anh. B DAAABBDDAD

Sayısal (MAT) C  B B   aaBc   B D 

Cevap Anh. B CABBDBCDBDBBDCCABCDA

Sayısal (FEN) ddCAaBDaCBDCCCAaDCDB

Cevap Anh. B CACADBDDCBDCCCABDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

GRAFİK-TABLO OKUMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 2 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 1 1 50
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANI 1 1 0 100
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 3 1 1 33
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 2 2 40
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 0 2 0
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader İnancı 10 7 2 70

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 1 50
FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 1 1 33
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

Üslü İfadeler 7 2 1 29
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 10 4 2 40

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

İklim ve Hava Hareketleri 5 2 3 40
Mevsimlerin Oluşumu 8 7 1 88
DNA ve Genetik Kod 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS DENEME-1

ERZURUM / AZİZİYE / Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA MİLAİLO*LU 86 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
146,730 258,190 14 37 37 107 2523

Puanı Hesaplanan: 44 44 129 2978

Katılımlar: 15 44 44 129 2981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,71 7,78 9,33

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,85 4,43 5,16

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,11 4,64 4,97

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,35 2,62 4,12

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 1,62 1,88 4,89

Fen 20 9 11 5,33 27 8,40 8,83 9,93

Toplam: 90 25 44 10,33 11 30,04 30,12 37,46

Sözel (TÜR) baCaDCAB accDcBbCacc

Cevap Anh. A CBCBDCABABBADDBACCDA

Sözel (TAR) DcCBcdb ca

Cevap Anh. A DDCBDCAAAB

Sözel (DİN) cADdaaa aa

Cevap Anh. A BADADCCBBD

Sözel (İNG) bbbDaB  cA

Cevap Anh. A AAADBBDDDA

Sayısal (MAT)         ab    cc    

Cevap Anh. A BBDBBCBCDCBACABDADCD

Sayısal (FEN) abacbCaACAaBbBaDACdc

Cevap Anh. A BCDDDCCACACBDBCDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 2 0 2 0
CÜMLE YORUMLAMA 2 1 1 50
GRAFİK-TABLO OKUMA 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 2 1 1 50
ANI 1 0 1 0
PARÇAYA CÜMLE EKLENMESİ 1 0 1 0
PARÇADA ANLAM 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARÇANIN YAPI YÖNÜ 1 1 0 100
SORUYA CEVAP OLAN PARÇA 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 3 1 2 33

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

AVRUPA’DA YASANAN DEGISIM VE 20. YÜZYIL BASLARINDA OSMANLI DEVLETI 5 1 4 20
MUSTAFA KEMAL’IN ASKERLIK HAYATI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER 2 1 1 50
MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI 1 1 0 100
MUSTAFA KEMAL’IN FIKIR HAYATINI ETKILEYEN OLAYLAR VE KISILER 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

Kader İnancı 10 2 7 20

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

FRIENDSHIP (diyalog sorusu ) 3 0 3 0
FRIENDSHIP (kelime sorusu ) 1 0 1 0
FRIENDSHIP (okuduğunu anlama sorusu - metin ) 6 3 1 50

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

Çarpanlar ve Katlar 10 0 2 0
Üslü İfadeler 7 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 8 2 6 25
İklim ve Hava Hareketleri 5 3 2 60
DNA ve Genetik Kod 7 4 3 57
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