
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2023-2024 5. SINIF KURUMSAL DENEME 3 10625 52 52 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.75 7.23 4.34 5.43 4.01 4.10 4.93 4.35 3.48 5.09 3.92 3.78 6.97 6.22 4.90 7.38 6.52 5.20 36.55 32.24 25.80 300.731

İl Ortalaması 7.67 6.96 5.35 5.98 3.90 4.68 5.54 4.25 4.12 4.56 4.73 2.98 6.40 6.92 4.10 8.21 6.23 6.13 38.37 33.00 27.36 306.766
Okul Ortalaması 7.67 6.96 5.35 5.98 3.90 4.68 5.54 4.25 4.12 4.56 4.73 2.98 6.40 6.92 4.10 8.21 6.23 6.13 38.37 33.00 27.36 306.766

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 16 - ALPERERN URTEKİN 5 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 14 1 13.67 67.00 8.00 64.35 462.332 126 1 1 1
2 242 - TAHA AKDAĞ 5 / A 11 3 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 15 0 15.00 63.00 11.00 59.33 435.955 465 2 2 2
3 299 - DENİZ KURTBAŞ 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 3 9.00 13 2 12.33 63.00 10.00 59.66 429.837 573 3 3 3
4 26 - TAHİR ERKARSLAN 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 12 3 11.00 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 423.994 702 4 4 4
5 0 - MİRAÇ KEREM ARAS 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 12 1 11.67 13 2 12.33 55.00 8.00 52.34 422.556 737 5 5 5
6 49 - KORKUNÇ İCLAL 5 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 2 9.33 10 4 8.67 59.00 11.00 55.34 411.111 1017 6 6 6
7 163 - MAHİR ERDEM EKMEKÇİ 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 11 4 9.67 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 400.158 1270 7 7 7
8 68 - SELVİHAN SAV ? 5 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 5 7.33 13 2 12.33 56.00 18.00 50.00 396.182 1366 8 8 8
9 116 - AHMET EMİR ÖZTÜRK 5 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 3 10.00 10 5 8.33 51.00 23.00 43.33 371.789 2104 9 9 9

10 73 - ELİF ECRİN ÇELİK 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 5 8.33 9 6 7.00 48.00 27.00 38.99 358.220 2544 10 10 10
11 28 - UBEYDULLAH KARSLIOĞL 5 / A 6 9 3.00 8 2 7.33 5 5 3.33 2 6 0.00 13 1 12.67 10 5 8.33 44.00 28.00 34.66 354.986 2663 11 11 11
12 126 - YUSUF GÜRSOY 5 / A 8 5 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 6 7.00 9 6 7.00 48.00 25.00 39.67 351.934 2766 12 12 12
13 43 - DORMAN HASİBE 5 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 10 5 8.33 10 5 8.33 47.00 28.00 37.66 351.709 2774 13 13 13
14 53 - YAŞIRTA MERVENUR 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 48.00 27.00 39.00 351.188 2789 14 14 14
15 176 - BALCI YAREN 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 11 4 9.67 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 348.519 2906 15 15 15
16 103 - ARSL? DAMLA ALEYNA 5 / C 10 4 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 7 2 6.33 6 9 3.00 11 4 9.67 46.00 26.00 37.34 340.966 3203 16 16 16
17 0 - GEYİK HÜMEYRA 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 8 7 5.67 45.00 27.00 36.00 334.225 3462 17 17 17
18 47 - ÖRS ŞEVVAL 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 7 8 4.33 11 4 9.67 42.00 32.00 31.34 330.411 3627 18 18 18
19 9 - ULUSOY SULTAN ZEHRA 5 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 7 7 4.67 45.00 23.00 37.34 330.405 3628 19 19 19
20 24 - TOPÇU FATMANUR 5 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 6 2.00 12 3 11.00 44.00 25.00 35.66 327.909 3729 20 20 20
21 42 - GÖKSU FATMA 5 / C 8 5 6.33 9 1 8.67 2 4 0.67 3 0 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 35.00 17.00 29.34 316.722 4243 21 21 21
22 0 - HAKTAN TAHA KÜÇÜK 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 9 6 7.00 9 6 7.00 37.00 38.00 24.33 316.658 4246 22 22 22
23 15 - BERKE UĞUR 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 7 4.67 10 5 8.33 37.00 37.00 24.67 312.613 4441 23 23 23
24 215 - HİRANUR ÖZDEN 5 / B 7 5 5.33 3 6 1.00 3 4 1.67 7 3 6.00 6 2 5.33 9 5 7.33 35.00 25.00 26.66 308.192 4632 24 24 24
25 234 - ÖMER FARUK KILIÇ 5 / A 7 6 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 38.00 35.00 26.34 305.556 4750 25 25 25
26 45 - DUMLU NURSENA 5 / C 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 12 -1.00 11 4 9.67 40.00 35.00 28.34 300.557 4962 26 26 26
27 29 - BERRA BAŞAK SÜRÜCÜ 5 / B 5 8 2.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 6 6.00 34.00 38.00 21.33 287.410 5570 27 27 27
28 20 - SALİH ATEŞYAKAN 5 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 4 11 0.33 35.00 39.00 21.99 285.758 5648 28 28 28
29 34 - GÖKSU BÜŞRA 5 / C 6 7 3.67 7 2 6.33 5 5 3.33 5 4 3.67 5 4 3.67 4 4 2.67 32.00 26.00 23.34 284.905 5678 29 29 29
30 52 - YILDIZ İLKNUR 5 / C 5 9 2.00 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 9 1.00 8 6 6.00 36.00 34.00 24.66 282.418 5816 30 30 30
31 203 - GÖKHAN RÜMEYSA 5 / C 5 9 2.00 6 4 4.67 5 4 3.67 6 2 5.33 5 5 3.33 7 8 4.33 34.00 32.00 23.33 281.944 5832 31 31 31
32 39 - ELİF ESLEM KURT 5 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 9 2.00 33.00 41.00 19.33 279.759 5936 32 32 32
33 50 - AYDIN İJAYDA 5 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 8 3.33 7 7 4.67 32.00 40.00 18.67 279.579 5941 33 33 33
34 23 - OĞUZHAN DAĞCI 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 32.00 33.00 20.99 278.894 5979 34 34 34
35 126 - YAŞAR ÇAKR 5 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 9 6 7.00 34.00 41.00 20.33 272.512 6279 35 35 35
36 160 - ELİFNUR GÖGHAN 5 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 9 6 7.00 28.00 32.00 17.33 264.457 6655 36 36 36
37 0 - MUSTAFAEMİNERCAN 5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 29.00 46.00 13.66 264.239 6664 37 37 37
38 67 - ECRİN YILDIZ 5 / B 7 7 4.67 4 5 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 8 7 5.67 28.00 35.00 16.34 261.507 6805 38 38 38
39 54 - NİSANUR DUMLU 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 14 -3.67 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 256.378 7035 39 39 39
40 107 - KILINÇ İKRA 5 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 11 -1.67 9 6 7.00 31.00 42.00 17.00 255.855 7070 40 40 40
41 205 - ERCÜMENT YILMAZ 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 4 7 1.67 5 10 1.67 28.00 43.00 13.67 244.152 7698 41 41 41
42 56 - MERVE ÜZER 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 5 3.33 26.00 44.00 11.33 238.424 7997 42 42 42
43 161 - HAYRUNNİSA YILDIZ 5 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 27.00 48.00 10.99 237.826 8028 43 43 43
44 64 - RANA SAĞDIKOĞL 5 / B 4 11 0.33 6 3 5.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 9 2.00 25.00 47.00 9.33 232.507 8318 44 44 44
45 25 - SELAHATTİN YILMAZ 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 24.00 50.00 7.33 229.658 8497 45 45 45
46 24 - ÖMER FARUK DAŞKESEN 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 228.135 8582 46 46 46
47 237 - EFEAVCI 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 7 5.67 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.66 226.927 8654 47 47 47
48 55 - ÖZNUR GÜLLÜ 5 / B 4 10 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 6 5.00 20.00 47.00 4.34 226.132 8700 48 48 48
49 38 - ELİF ERE N 5 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 24.00 51.00 7.00 224.650 8780 49 49 49
50 18 - MİRAÇ COŞKUN 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 11 -1.67 24.00 49.00 7.67 220.067 9015 50 50 50
51 19 - MUHAMMED HAMZA YAŞAR 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 217.468 9143 51 51 51
52 0 - EMİR TAŞ 5 / A 2 13 -2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.00 195.591 10132 52 52 52


