
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2023-2024 6. SINIF KURUMSAL DENEME 3 11170 43 43 43

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.49 6.19 5.43 5.27 3.86 3.98 6.32 2.97 5.33 4.80 3.66 3.58 7.05 5.59 5.19 6.72 6.62 4.52 37.66 28.89 28.03 308.493

İl Ortalaması 7.44 6.81 5.17 5.14 4.23 3.73 7.02 2.77 6.10 3.98 4.40 2.51 6.72 6.07 4.70 6.51 7.37 4.05 36.81 31.65 26.27 301.495
Okul Ortalaması 7.44 6.81 5.17 5.14 4.23 3.73 7.02 2.77 6.10 3.98 4.40 2.51 6.72 6.07 4.70 6.51 7.37 4.05 36.81 31.65 26.27 301.495

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 144 - NURSİ ? KOÇ K 6 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 12 3 11.00 10 5 8.33 61.00 13.00 56.67 425.879 1103 1 1 1
2 162 - ZEHRANUR ÖZDEN 6 / C 9 6 7.00 9 0 9.00 10 0 10.00 6 4 4.67 12 2 11.33 14 1 13.67 60.00 13.00 55.67 421.569 1206 2 2 2
3 174 - GÜLTEKİN ÖMER GİRAY 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 3 10.00 10 4 8.67 62.00 11.00 58.34 419.858 1253 3 3 3
4 147 - ŞEVVAL MERİÇ 6 / C 9 5 7.33 9 0 9.00 9 1 8.67 5 2 4.33 12 2 11.33 14 1 13.67 58.00 11.00 54.33 418.982 1281 4 4 4
5 130 - CANAN ARSLAN 6 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 3 11.00 11 4 9.67 58.00 17.00 52.33 405.723 1653 5 5 5
6 153 - ZEYNEP DAMLA DÜZEN 6 / C 9 3 8.00 7 2 6.33 10 0 10.00 4 1 3.67 11 0 11.00 10 2 9.33 51.00 8.00 48.33 395.082 1950 6 6 6
7 141 - HÜMEYRA ENGİN 6 / B 12 3 11.00 9 0 9.00 10 0 10.00 5 3 4.00 6 4 4.67 8 5 6.33 50.00 15.00 45.00 367.371 2887 7 7 7
8 3 - YALÇIN YUSUF 6 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 11 4 9.67 8 6 6.00 48.00 25.00 39.66 364.552 2981 8 8 8
9 149 - ÜL?ÜNAZ BOROĞLU 6 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 11 2 10.33 10 4 8.67 48.00 22.00 40.67 363.365 3026 9 9 9

10 124 - AKDOĞAN TAHİR 6 / A 7 8 4.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 8 3 7.00 11 4 9.67 47.00 24.00 39.00 354.668 3339 10 10 10
11 142 - N?RGİZ AKTAŞ 6 / C 9 4 7.67 5 4 3.67 7 3 6.00 5 3 4.00 11 3 10.00 4 9 1.00 41.00 26.00 32.34 332.792 4179 11 11 11
12 271 - FİLİZ KUBAT 6 / B 8 6 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 2 3.33 10 2 9.33 6 8 3.33 41.00 25.00 32.65 332.674 4186 12 12 12
13 236 - NİSANUR İLİ 6 / B 7 6 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 43.00 30.00 33.01 325.571 4460 13 13 13
14 139 - HAFSA SOLAK 6 / B 9 5 7.33 9 0 9.00 6 3 5.00 5 4 3.67 5 5 3.33 7 6 5.00 41.00 23.00 33.33 322.705 4606 14 14 14
15 238 - HAZAL LEVENT 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 6 1.00 8 5 6.33 6 4 4.67 40.00 27.00 31.01 322.463 4616 15 15 15
16 14 - KÜÇÜKÖZKAN AKİF 6 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 41.00 34.00 29.66 319.981 4710 16 16 16
17 4 - YAKUTY USUF EMİR 6 / A 8 6 6.00 6 3 5.00 7 2 6.33 3 4 1.67 7 3 6.00 6 4 4.67 37.00 22.00 29.67 318.313 4778 17 17 17
18 65 - POLAT ABDULVAHİT 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 11 4 9.67 41.00 34.00 29.67 312.565 5024 18 18 18
19 166 - AKBAŞ BURAK 6 / A 6 4 4.67 4 2 3.33 9 0 9.00 1 0 1.00 8 2 7.33 4 6 2.00 32.00 14.00 27.33 308.520 5176 19 19 19
20 98 - YUS F AYÇİÇEK 6 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 11 4 9.67 3 12 -1.00 37.00 38.00 24.34 298.829 5596 20 20 20
21 131 - ECRİN UZAR 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 7 2 6.33 4 6 2.00 8 7 5.67 4 10 0.67 37.00 36.00 25.01 296.551 5701 21 21 21
22 228 - YAĞMUR HANİLÇİ 6 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 9 2.00 9 4 7.67 35.00 37.00 22.67 285.216 6210 22 22 22
23 216 - EBRAR KÜÇÜKDERE 6 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 2 5.33 8 5 6.33 3 12 -1.00 35.00 35.00 23.32 283.383 6290 23 23 23
24 183 - RAVZA YAYLALI 6 / C 6 2 5.33 4 2 3.33 6 4 4.67 2 5 0.33 4 9 1.00 8 4 6.67 30.00 26.00 21.33 283.325 6294 24 24 24
25 109 - ECRAN SELVİ 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 34.00 35.00 22.33 280.083 6424 25 25 25
26 117 - YAŞAR DAĞ 6 / A 7 8 4.33 4 4 2.67 8 2 7.33 1 0 1.00 2 4 0.67 7 6 5.00 29.00 24.00 21.00 275.538 6653 26 26 26
27 136 - BERAT EMİN AKPINAR 6 / A 8 4 6.67 4 4 2.67 5 3 4.00 3 4 1.67 3 9 0.00 5 6 3.00 28.00 30.00 18.01 266.332 7081 27 27 27
28 180 - BERAT EMRE ÇELİK 6 / A 4 10 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 29.00 44.00 14.33 260.547 7361 28 28 28
29 230 - ZÜMRA KARUL 6 / C 8 7 5.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 5 1.33 7 8 4.33 3 12 -1.00 29.00 44.00 14.33 259.723 7390 29 29 29
30 129 - BELİNAY ÇAKIR 6 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 5 9 2.00 30.00 44.00 15.33 256.021 7581 30 30 30
31 225 - M K?YRA ELİFOĞULLARI 6 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 6 1.00 6 9 3.00 4 11 0.33 30.00 44.00 15.34 254.419 7670 31 31 31
32 181 - MUHAMMET EMİN ÜNAL 6 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 27.00 48.00 11.01 254.031 7696 32 32 32
33 113 - EMİRHAN GÜMAN 6 / A 5 8 2.33 4 1 3.67 5 4 3.67 1 1 0.67 3 7 0.67 6 7 3.67 24.00 28.00 14.68 252.877 7757 33 33 33
34 143 - NUR YAREN GİRGİN 6 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 9 2.00 3 12 -1.00 29.00 45.00 14.00 247.791 8020 34 34 34
35 151 - ZEYNEP AZRA MERAL 6 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 28.00 42.00 14.00 246.475 8098 35 35 35
36 150 - ZEHRA AYDEMİR 6 / C 5 10 1.67 3 6 1.00 8 1 7.67 1 1 0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 21.00 26.00 12.34 238.016 8549 36 36 36
37 134 - ESİLA KAZAN 6 / B 7 8 4.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 24.00 45.00 9.00 237.819 8565 37 37 37
38 198 - AHMETENESKOÇİYİT 6 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 237.068 8606 38 38 38
39 30 - HİRANUR YILMAZ 6 / C 8 7 5.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 233.321 8782 39 39 39
40 137 - ÇELİK ESMANUR 6 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 51.00 7.01 228.450 9057 40 40 40
41 114 - EFE EMEÇ 6 / A 1 13 -3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 9 0.00 6 8 3.33 24.00 46.00 8.67 222.473 9388 41 41 41
42 121 - EFECAN KILIÇEF? 6 / A 7 7 4.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 22.00 51.00 5.01 221.488 9445 42 42 42
43 112 - BERAT ATALAR 6 / A 3 12 -1.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 211.883 9964 43 43 43


