
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2023-2024 7. SINIF KURUMSAL DENEME 3 11536 51 51 51

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.78 6.26 9.70 4.94 3.94 3.63 6.09 2.92 5.12 4.50 3.54 3.32 7.29 6.97 4.97 8.19 8.23 5.45 42.79 31.85 32.18 237.061

İl Ortalaması 11.78 7.06 9.43 5.08 3.75 3.83 5.94 3.61 4.74 4.02 3.63 2.81 6.08 8.57 3.22 7.12 8.92 4.14 40.02 35.53 28.18 216.393
Okul Ortalaması 11.78 7.06 9.43 5.08 3.75 3.83 5.94 3.61 4.74 4.02 3.63 2.81 6.08 8.57 3.22 7.12 8.92 4.14 40.02 35.53 28.18 216.393

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 232 - DUMAN RÜMEYSA 7 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 12 2 11.33 13 7 10.67 65.00 17.00 59.34 368.667 1533 1 1 1
2 217 - TOPRAK RÜVEYDA 7 / C 18 0 18.00 3 4 1.67 7 3 6.00 7 2 6.33 11 2 10.33 12 2 11.33 58.00 13.00 53.66 355.763 1808 2 2 2
3 233 - YAZICIZ EYNEP 7 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 14 2 13.33 9 7 6.67 65.00 16.00 59.66 354.296 1824 3 3 3
4 185 - ÖMER FARUK AĞAYA 7 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 11 6 9.00 12 6 10.00 68.00 16.00 62.66 354.296 1824 3 3 3
5 178 - ESMA NUR KARADAYİ 7 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 9 4 7.67 16 2 15.33 61.00 16.00 55.67 349.896 1923 5 5 5
6 93 - HAMZA AÇIKGÖZ 7 / A 14 4 12.67 6 3 5.00 5 3 4.00 1 2 0.33 12 3 11.00 8 6 6.00 46.00 21.00 39.00 289.644 3412 6 6 6
7 214 - YUSUFYİĞİTGÖKSU 7 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 14 1.33 11 9 8.00 60.00 29.00 50.33 288.607 3450 7 7 7
8 146 - EN?S YILDIZ 7 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 16 -1.33 12 8 9.33 60.00 30.00 50.00 286.652 3507 8 8 8
9 106 - ALİ EREN YAYLALI 7 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 15 0.00 11 9 8.00 60.00 30.00 50.00 286.652 3507 8 8 8

10 182 - ADIYAMAN ZEHRA NUR 7 / C 14 6 12.00 5 1 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 13 3 12.00 6 12 2.00 50.00 29.00 40.34 275.319 3853 10 10 10
11 100 - M EMİN YALÇIN 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 8 8 5.33 54.00 27.00 45.01 268.904 4051 11 11 11
12 192 - ZEHRAMELEK BAYRAKTAR 7 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 2 2.33 9 5 7.33 7 9 4.00 47.00 28.00 37.66 259.481 4378 12 12 12
13 175 - ELİF DAMLA ÇELİK 7 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 2 0.33 11 4 9.67 6 7 3.67 44.00 27.00 35.01 258.578 4407 13 13 13
14 191 - YAŞA İKRA 7 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 1 6.67 7 4 5.67 6 3 5.00 46.00 22.00 38.68 252.148 4620 14 14 14
15 0 - MUHAMED ELMUSTAFA 7 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 14 1.33 11 9 8.00 53.00 37.00 40.66 243.170 4977 15 15 15
16 199 - ÖZDAŞ BERRAK 7 / C 14 4 12.67 4 3 3.00 6 2 5.33 0 3 -1.00 6 3 5.00 5 2 4.33 35.00 17.00 29.33 241.230 5033 16 16 16
17 190 - FURKAN BİLEN 7 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 12 1.00 8 11 4.33 51.00 35.00 39.33 241.200 5046 17 17 17
18 212 - MEHMETAKİF KOŞDAŞ 7 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 9 6.00 7 13 2.67 50.00 38.00 37.33 235.304 5232 18 18 18
19 194 - MEHMET EMİN TURGUT 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 14 0.33 9 11 5.33 50.00 39.00 36.99 233.289 5321 19 19 19
20 219 - KELKİTLİ YAREN 7 / C 14 6 12.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 44.00 46.00 28.66 231.348 5404 20 20 20
21 1 - AHMET TUNA KI A 7 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 8 1.33 11 9 8.00 45.00 37.00 32.65 231.304 5417 21 21 21
22 57 - KURUOĞLU İREM 7 / C 14 4 12.67 5 1 4.67 5 3 4.00 1 3 0.00 5 6 3.00 5 6 3.00 35.00 23.00 27.34 223.481 5672 22 22 22
23 40 - AHMET EFE ÖZTAŞ 7 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 46.00 44.00 31.33 223.437 5699 23 23 23
24 200 - ASAF AK 7 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 13 2.67 8 12 4.00 43.00 47.00 27.33 211.600 6166 24 24 24
25 209 - TUANA ACET 7 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 19 -5.33 10 10 6.67 44.00 46.00 28.67 207.674 6300 25 25 25
26 123 - BEYZANUR ALPARAĞI 7 / B 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 1 2.67 5 9 2.00 5 11 1.33 39.00 34.00 27.66 204.667 6451 26 26 26
27 184 - ARSLAN.HİRANUR 7 / C 11 5 9.33 0 0 0.00 4 4 2.67 1 5 -0.67 6 1 5.67 4 6 2.00 26.00 21.00 19.00 203.704 6499 27 27 27
28 155 - EMİR ARAF DOĞAN 7 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 2 2 1.33 8 9 5.00 36.00 32.00 25.33 202.681 6546 28 28 28
29 202 - ÇELİK RÜYA 7 / C 11 9 8.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 7 3 6.00 10 5 8.33 4 15 -1.00 37.00 46.00 21.66 200.222 6643 29 29 29
30 105 - YUSUF EREN ARBA 7 / A 7 9 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 2 -0.67 10 7 7.67 8 8 5.33 30.00 41.00 16.33 199.748 6665 30 30 30
31 69000 - ALİ İHSAN MUTLU 7 / A 7 7 4.67 2 5 0.33 5 4 3.67 4 3 3.00 7 11 3.33 10 10 6.67 35.00 40.00 21.67 197.304 6771 31 31 31
32 152 - ESMANUR GÜLLÜ 7 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 1 1.67 1 7 -1.33 7 1 6.67 32.00 26.00 23.35 189.437 7131 32 32 32
33 213 - BALCI SENANUR 7 / C 10 8 7.33 4 6 2.00 7 2 6.33 5 5 3.33 4 2 3.33 2 2 1.33 32.00 25.00 23.65 188.326 7185 33 33 33
34 218 - AHMET YİĞİT AKTA? 7 / A 9 9 6.00 5 4 3.67 8 1 7.67 2 4 0.67 4 9 1.00 7 7 4.67 35.00 34.00 23.68 186.948 7249 34 34 34
35 132 - SERÇEMELİ YELİZ 7 / C 13 7 10.67 1 3 0.00 6 3 5.00 4 5 2.33 3 0 3.00 2 9 -1.00 29.00 27.00 20.00 185.941 7297 35 35 35
36 125 - YASİN TERCANLIOĞLU 7 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 9 1.00 7 4 5.67 34.00 40.00 20.66 183.941 7387 36 36 36
37 186 - ÇELİK FATMANUR 7 / C 11 8 8.33 2 6 0.00 4 4 2.67 5 3 4.00 6 4 4.67 2 10 -1.33 30.00 35.00 18.34 179.037 7607 37 37 37
38 32 - EYLÜL BİNGÖL 7 / B 9 7 6.67 4 3 3.00 4 3 3.00 1 6 -1.00 3 9 0.00 7 6 5.00 28.00 34.00 16.67 176.563 7717 38 38 38
39 171 - AHMET ÇAĞLAR B? OĞLU 7 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 14 0.33 7 12 3.00 33.00 55.00 14.67 166.178 8185 39 39 39
40 201 - MUHAMMED.ATAR 7 / A 7 11 3.33 3 6 1.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 6 12 2.00 8 11 4.33 30.00 52.00 12.66 161.689 8391 40 40 40
41 168 - FATİH SULTAN BİNİCİ 7 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 15 0.00 5 13 0.67 38.00 50.00 21.34 158.281 8538 41 41 41
42 206 - DUMLU HATİCE 7 / C 9 11 5.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 8 6 6.00 3 14 -1.67 24.00 57.00 5.00 150.341 8906 42 42 42
43 63 - AZRA EVREN 7 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 5 8 2.33 6 14 1.33 27.00 46.00 11.66 145.407 9112 43 43 43
44 211 - METEHAN ÇAVDAR 7 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 30.00 60.00 10.00 138.504 9373 44 44 44
45 159 - BERRA AKPINAR 7 / B 8 12 4.00 2 6 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 27.00 61.00 6.66 133.556 9574 45 45 45
46 188 - BETÜLFAYRAP 7 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 6 13 1.67 6 14 1.33 28.00 53.00 10.33 128.637 9784 46 46 46
47 227 - E?İCİ MERYEM 7 / C 6 6 4.00 0 0 0.00 9 1 8.67 2 3 1.00 1 9 -2.00 1 3 0.00 19.00 22.00 11.67 126.178 9893 47 47 47
48 159 - SUKEN SILA TANAS 7 / B 5 11 1.33 2 6 0.00 0 9 -3.00 2 5 0.33 6 10 2.67 4 11 0.33 19.00 52.00 1.66 121.704 10084 48 48 48
49 222 - GÜNEY BEYZANU? 7 / C 9 11 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 30.00 60.00 9.99 120.711 10135 49 49 49
50 118 - AYŞENUR.ATEŞYAKAN 7 / B 6 10 2.67 4 4 2.67 2 8 -0.67 0 3 -1.00 0 3 -1.00 4 13 -0.33 16.00 41.00 2.34 109.422 10565 50 50 50
51 62 - GÜNEY ELİF 7 / C 4 10 0.67 4 3 3.00 2 6 0.00 3 4 1.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 17.00 38.00 4.34 104.963 10712 51 51 51


