
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 3B 17462 42 42 42

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.95 6.63 8.74 5.35 3.57 4.16 6.09 2.92 5.12 4.03 3.11 2.99 6.21 4.69 4.65 7.79 8.14 5.08 40.43 29.07 30.74 227.640

İl Ortalaması 10.93 6.83 8.65 4.74 4.10 3.37 6.79 2.67 5.90 3.88 3.14 2.83 4.07 3.69 2.84 6.64 9.40 3.51 37.05 29.83 27.10 206.823
Okul Ortalaması 10.93 6.83 8.65 4.74 4.10 3.37 6.79 2.67 5.90 3.88 3.14 2.83 4.07 3.69 2.84 6.64 9.40 3.51 37.05 29.83 27.10 206.823

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 95 - PERKTAŞ METEHAN 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 16 4 14.67 79.00 10.00 75.68 438.830 248 1 1 1
2 172 - ARDA SELVİ 8 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 8 1 7.67 6 4 4.67 6 6 4.00 13 6 11.00 54.00 24.00 46.01 295.585 3966 2 2 2
3 96 - HAYRUNNİSA GÜL 8 / B 13 7 10.67 5 5 3.33 10 0 10.00 10 0 10.00 4 2 3.33 13 6 11.00 55.00 20.00 48.33 282.711 4546 3 3 3
4 122 - TANAS ECRİ? 8 / C 14 6 12.00 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 3 8.00 9 10 5.67 53.00 28.00 43.67 278.785 4713 4 4 4
5 85 - SUDE AKGÜL 8 / B 14 5 12.33 7 2 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 10 8 7.33 52.00 19.00 45.66 271.333 5076 5 5 5
6 12 - GÖREŞÇİ AYŞE NUR 8 / C 16 3 15.00 5 4 3.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 7 2.67 7 8 4.33 49.00 26.00 40.34 257.541 5804 6 6 6
7 6 - SALİH ÇOMAKLI 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 4 1 3.67 7 13 2.67 46.00 28.00 36.68 247.719 6398 7 7 7
8 7 - ÖZYURT CEVDET 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 5 2 4.33 10 8 7.33 42.00 28.00 32.66 241.674 6749 8 8 8
9 80 - PERÇİN NİDA 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 7 3.67 7 12 3.00 49.00 33.00 38.01 239.289 6881 9 9 9

10 94 - YAĞAN EMİN 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 7 1.67 7 11 3.33 48.00 31.00 37.66 237.259 7030 10 10 10
11 83 - TEMİZ RANA 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 3 5.00 6 3 5.00 5 12 1.00 46.00 28.00 36.67 229.881 7489 11 11 11
12 73 - AĞGÖN BETÜL NİSA 8 / C 12 6 10.00 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 3 8.00 3 15 -2.00 45.00 32.00 34.33 221.970 8031 12 12 12
13 101 - ZEYNEP ÇAMLICA 8 / B 11 6 9.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 3 3.00 8 9 5.00 40.00 30.00 30.00 220.000 8180 13 13 13
14 77 - ÖZMEN MİRAY 8 / C 11 7 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 3 14 -1.67 46.00 33.00 35.00 219.985 8190 14 14 14
15 66 - SAMİH ÜNAL 8 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 5 5 3.33 0 0 0.00 7 4 5.67 9 4 7.67 32.00 25.00 23.67 219.556 8203 15 15 15
16 70 - UBEYDULLAH ÖZARSLAN 8 / A 12 3 11.00 5 2 4.33 10 0 10.00 0 1 -0.33 2 0 2.00 5 5 3.33 34.00 11.00 30.33 217.511 8364 16 16 16
17 56 - HAKTAN CENGİZOĞLU 8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 4 4 2.67 0 0 0.00 7 6 5.00 12 8 9.33 35.00 33.00 24.00 215.556 8496 17 17 17
18 204 - TOKAR AHU 8 / C 10 7 7.67 4 5 2.33 6 4 4.67 4 4 2.67 5 3 4.00 8 9 5.00 37.00 32.00 26.34 213.111 8665 18 18 18
19 99 - AHMET BUĞRA SUBAŞI 8 / A 11 6 9.00 6 3 5.00 7 2 6.33 5 5 3.33 0 0 0.00 9 8 6.33 38.00 24.00 29.99 212.563 8714 19 19 19
20 111 - AYŞE ARSLAN 8 / B 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 5 3 4.00 7 13 2.67 39.00 34.00 27.67 206.193 9176 20 20 20
21 11 - ZEHRA SADIKOĞLU 8 / B 13 7 10.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 6 0.00 2 3 1.00 7 10 3.67 34.00 35.00 22.34 201.274 9576 21 21 21
22 87 - ŞEVVAL ZÜMRA KARASU 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 4 0.67 2 3 1.00 9 11 5.33 34.00 36.00 21.99 197.733 9840 22 22 22
23 91 - SEVİNÇ KESER 8 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 4 3.67 3 5 1.33 6 12 2.00 38.00 36.00 26.00 196.296 9917 23 23 23
24 231 - CEBE AYŞEGÜL 8 / C 12 6 10.00 4 0 4.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 8 10 4.67 27.00 21.00 20.01 193.378 10155 24 24 24
25 81 - GÜLER NİSA 8 / C 10 8 7.33 6 2 5.33 7 2 6.33 6 3 5.00 6 7 3.67 3 8 0.33 38.00 30.00 27.99 191.822 10282 25 25 25
26 92 - TESNİM ORUÇ 8 / B 9 8 6.33 5 3 4.00 5 4 3.67 4 3 3.00 5 1 4.67 5 10 1.67 33.00 29.00 23.34 190.889 10341 26 26 26
27 2 - SU? AN SAMET. 8 / A 11 6 9.00 6 4 4.67 8 1 7.67 1 4 -0.33 1 1 0.67 4 5 2.33 31.00 21.00 24.01 188.904 10507 27 27 27
28 97 - ESAT KAYA 8 / A 10 6 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 3 5 1.33 4 2 3.33 29.00 26.00 20.33 186.385 10719 28 28 28
29 71 - UMUTCAN SUCU 8 / A 6 9 3.00 5 3 4.00 5 5 3.33 3 3 2.00 2 0 2.00 9 9 6.00 30.00 29.00 20.33 179.007 11301 29 29 29
30 135 - EFE YILMAZ 8 / A 9 5 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 3 0 3.00 1 2 0.33 6 9 3.00 27.00 24.00 18.99 175.511 11605 30 30 30
31 59 - TİRYAKİ M SEFA 8 / A 10 7 7.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 5 0.33 3 6 1.00 5 6 3.00 27.00 35.00 15.34 174.593 11657 31 31 31
32 72 - YILDIZ DOĞAN 8 / B 13 6 11.00 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 3 3 2.00 2 15 -3.00 33.00 39.00 20.01 174.089 11703 32 32 32
33 58 - MEHMET EMİN Ö?TÜPK 8 / A 9 9 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 1 1 0.67 0 0 0.00 7 10 3.67 29.00 27.00 20.00 172.607 11828 33 33 33
34 235 - HATİCENUR İLİ 8 / B 12 8 9.33 3 7 0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 3 16 -2.33 35.00 39.00 22.00 168.148 12191 34 34 34
35 229 - ÖZTÜRK ELİF 8 / C 8 8 5.33 2 5 0.33 7 2 6.33 6 2 5.33 3 9 0.00 6 12 2.00 32.00 38.00 19.32 161.200 12770 35 35 35
36 127 - YUMLU ECRİN 8 / C 8 9 5.00 2 4 0.67 5 3 4.00 2 3 1.00 0 3 -1.00 8 10 4.67 25.00 32.00 14.34 159.778 12892 36 36 36
37 75 - ÖKTEM EDA 8 / B 9 6 7.00 4 1 3.67 4 4 2.67 5 4 3.67 1 1 0.67 2 8 -0.67 25.00 24.00 17.01 156.311 13176 37 37 37
38 82 - BALA NURSİMA 8 / C 8 9 5.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 6 0.00 6 9 3.00 3 16 -2.33 35.00 44.00 20.33 155.319 13286 38 38 38
39 0 - ALİ YILMAZ 8 / A 6 9 3.00 2 6 0.00 5 2 4.33 2 6 0.00 3 10 -0.33 6 6 4.00 24.00 39.00 11.00 145.941 14067 39 39 39
40 33 - SUDEN BOZDAĞ 8 / B 8 11 4.33 1 5 -0.67 7 3 6.00 0 4 -1.33 5 2 4.33 1 15 -4.00 22.00 40.00 8.66 133.541 15060 40 40 40
41 128 - MUHAMMED ARAS 8 / A 5 8 2.33 3 5 1.33 3 5 1.33 1 4 -0.33 0 7 -2.33 3 6 1.00 15.00 35.00 3.33 109.378 16591 41 41 41
42 60 - MUSAB ACAR 8 / A 6 11 2.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 3 1.00 0 7 -2.33 4 6 2.00 14.00 45.00 -1.00 107.407 16675 42 42 42


