
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM -3 37486 5881 589 34

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.64 5.90 9.68 4.96 3.80 3.70 6.15 3.04 5.14 4.49 2.90 3.52 5.58 5.75 3.66 9.07 7.37 6.61 41.89 28.77 32.30 300.792

İl Ortalaması 11.44 5.71 9.54 5.01 3.71 3.78 6.52 2.84 5.57 4.03 2.68 3.14 5.23 5.18 3.51 8.86 7.22 6.46 41.10 27.33 31.99 299.245
Okul Ortalaması 11.85 5.82 9.91 4.65 4.00 3.31 6.97 2.44 6.16 4.76 3.35 3.65 4.50 4.62 2.96 9.21 6.76 6.95 41.94 27.00 32.94 300.783

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 95 - PERKTAŞ METEHAN 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 20 0 20.00 19 0 19.00 82.00 7.00 79.67 472.439 358 54 2 1
2 96 - HAYRUNİSA GÜL 8 / B 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 0 7.00 12 6 10.00 59.00 15.00 53.99 369.243 7790 1132 79 2
3 73 - BETÜL N SA AĞGÖN 8 / C 17 2 16.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 3 8.00 10 6 8.00 57.00 20.00 50.33 362.886 8465 1235 87 3
4 80 - NİDA PERÇİNN 8 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 9 0 9.00 7 3 6.00 8 6 6.00 8 6 6.00 58.00 19.00 51.66 356.681 9178 1349 101 4
5 122 - ECRİN TANAR 8 / C 15 4 13.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 11 8 8.33 54.00 26.00 45.33 343.873 10729 1580 125 5
6 91 - SEVİNÇ DİLARA KESER 8 / B 16 4 14.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 5 5.33 10 7 7.67 54.00 25.00 45.67 341.708 11009 1620 128 6
7 172 - ARDA SELVİ 8 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 8 5.33 14 6 12.00 55.00 27.00 45.99 341.664 11013 1621 129 7
8 77 - MİRAY ÖZMEN 8 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 7 1 6.67 6 4 4.67 8 4 6.67 11 3 10.00 51.00 22.00 43.68 336.540 11693 1714 145 8
9 99 - AHMET BUĞRA SUBAŞI 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 1 0 1.00 16 3 15.00 53.00 16.00 47.66 334.763 11941 1763 150 9

10 101 - ZEYNEP ÇAMLICA 8 / B 15 3 14.00 3 6 1.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 3 3.00 13 3 12.00 47.00 23.00 39.33 330.695 12489 1860 163 10
11 85 - SUDE AKGÜL 8 / B 14 5 12.33 4 5 2.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 14 2 13.33 50.00 19.00 43.65 329.958 12586 1876 166 11
12 94 - EMİN YAĞAN 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 6 4.00 10 8 7.33 53.00 25.00 44.66 327.442 12916 1936 170 12
13 6 - SALİH ÇOMAKLI 8 / A 15 3 14.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 0 4.00 9 11 5.33 47.00 25.00 38.66 318.982 14070 2126 190 13
14 204 - NİLDA TOKAR 8 / C 16 2 15.33 4 5 2.33 7 2 6.33 1 5 -0.67 8 7 5.67 7 9 4.00 43.00 30.00 32.99 316.320 14426 2188 199 14
15 7 - CEVDET TAHA ÖZYURT 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 16 3 15.00 45.00 24.00 37.00 313.696 14801 2253 207 15
16 111 - AYŞE ARSLAN 8 / B 13 7 10.67 3 7 0.67 10 0 10.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 14 6 12.00 45.00 31.00 34.68 305.107 16060 2445 225 16
17 83 - RANA TEMİZ 8 / C 12 4 10.67 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 4 1.67 8 6 6.00 45.00 22.00 37.67 303.591 16305 2488 235 17
18 86 - SÜMEYRA MİKAİLOĞLU 8 / C 8 6 6.00 2 5 0.33 6 3 5.00 3 5 1.33 5 0 5.00 11 5 9.33 35.00 24.00 26.99 293.510 17969 2756 261 18
19 81 - NİSA GÜLER 8 / C 10 8 7.33 2 3 1.00 6 3 5.00 6 2 5.33 5 4 3.67 8 4 6.67 37.00 24.00 29.00 289.544 18611 2873 276 19
20 12 - AYŞE NUR GÖREŞÇİ 8 / C 12 5 10.33 4 6 2.00 6 3 5.00 7 3 6.00 6 5 4.33 5 10 1.67 40.00 32.00 29.33 288.783 18731 2892 281 20
21 235 - HATİCENUR İLİ 8 / B 15 5 13.33 3 5 1.33 9 1 8.67 3 5 1.33 2 3 1.00 6 12 2.00 38.00 31.00 27.66 283.415 19686 3048 297 21
22 87 - ŞEVVAL ZÜMRA KARASU 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 5 4 3.67 5 1 4.67 0 6 -2.00 12 8 9.33 39.00 31.00 28.67 281.672 20003 3095 302 22
23 72 - YILDIZ DOĞAN 8 / B 13 6 11.00 5 4 3.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 7 10 3.67 37.00 34.00 25.67 272.736 21663 3370 327 23
24 2 - SAMET SUSCAN 8 / Z 12 6 10.00 6 2 5.33 6 2 5.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 5 1 4.67 29.00 16.00 23.66 272.429 21731 3382 330 24
25 11 - ZEHRA SADIKOĞLU 8 / B 12 7 9.67 3 6 1.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 6 -2.00 9 9 6.00 38.00 34.00 26.67 271.113 21968 3420 334 25
26 92 - TESNİM ORUÇ 8 / B 11 7 8.67 5 3 4.00 9 1 8.67 6 3 5.00 1 7 -1.33 5 10 1.67 37.00 31.00 26.68 262.914 23468 3670 376 26
27 82 - NUR SİMA BALA 8 / C 11 9 8.00 3 5 1.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 6 7 3.67 6 11 2.33 30.00 44.00 15.33 260.464 23947 3754 386 27
28 56 - HAKTAN CENGİZOĞLU 8 / A 8 8 5.33 4 6 2.00 5 4 3.67 0 0 0.00 4 7 1.67 7 7 4.67 28.00 32.00 17.34 256.088 24795 3901 406 28
29 229 - ELİF ÖZTÜRK 8 / C 8 7 5.67 4 4 2.67 4 4 2.67 5 3 4.00 4 8 1.33 6 10 2.67 31.00 36.00 19.01 253.854 25216 3969 413 29
30 58 - MEHMET ÖZTÜRK 8 / A 6 12 2.00 0 0 0.00 7 2 6.33 5 5 3.33 2 3 1.00 8 11 4.33 28.00 33.00 16.99 244.477 27054 4276 445 30
31 5 - ALİ YILMAZ 8 / A 7 12 3.00 5 4 3.67 3 6 1.00 2 3 1.00 3 10 -0.33 6 6 4.00 26.00 41.00 12.34 234.689 29076 4594 472 31
32 33 - SUDEN BOZDAĞ 8 / B 7 12 3.00 2 3 1.00 7 2 6.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 24.00 34.00 12.66 231.760 29662 4694 483 32
33 0 - SAMAH ÜNAL 8 / A 4 6 2.00 3 4 1.67 5 4 3.67 0 0 0.00 3 11 -0.67 3 10 -0.33 18.00 35.00 6.34 212.541 33222 5283 543 33
34 128 - MUHAMMED ARAS 8 / A 2 3 1.00 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 4 0.67 2 3 1.00 3 8 0.33 13.00 30.00 3.00 211.059 33502 5322 547 34


