
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF ZOOM -4 16949 506 51 51

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.25 5.92 6.28 5.54 3.94 4.23 4.73 4.63 3.18 4.58 4.08 3.22 5.60 7.44 3.12 6.31 7.34 3.86 35.00 33.34 23.88 220.465

İl Ortalaması 9.09 5.21 7.36 6.14 3.47 4.98 5.39 4.11 4.02 4.57 3.83 3.29 6.49 6.78 4.24 6.81 7.02 4.47 38.49 30.42 28.35 245.120
Okul Ortalaması 8.86 5.45 7.05 5.78 3.71 4.55 4.92 4.53 3.41 3.47 4.18 2.08 5.39 7.82 2.78 6.92 7.37 4.46 35.35 33.06 24.33 227.820

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 242 - TAHA AKDAĞ 5 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 12 3 11.00 67.00 8.00 64.34 441.452 268 9 1 1
2 163 - MAHİR ERDEM EKMEKÇİ 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 2 12.33 10 5 8.33 58.00 17.00 52.34 372.252 1314 68 2 2
3 116 - AHMET EMİR ÖZTÜRK 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 10 3 9.00 10 5 8.33 55.00 15.00 49.99 364.469 1493 76 3 3
4 299 - DENİZ KURTBAŞ 5 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 11 4 9.67 57.00 18.00 50.99 361.714 1563 78 4 4
5 9 - ZEHRA SULTAN ULUSOY 5 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 7 4.67 12 3 11.00 56.00 18.00 50.01 345.304 1977 94 5 5
6 154 - MİRAÇ KEREM ARAS 5 / A 12 2 11.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 10 4 8.67 10 4 8.67 46.00 16.00 40.67 344.306 2009 95 6 6
7 42 - FATMANUR TOPÇU 5 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 5 5.33 10 5 8.33 54.00 18.00 47.99 337.946 2194 103 7 7
8 53 - MERVENUR YAŞIRTA 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 6 7.00 7 8 4.33 55.00 20.00 48.34 332.109 2361 108 8 8
9 16 - ALPEREN URTEKİN 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 4 7.67 9 6 7.00 50.00 23.00 42.33 327.506 2527 122 9 9

10 49 - İCLAL KORKUNÇ 5 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 6 5 4.33 8 4 6.67 51.00 16.00 45.67 326.035 2584 125 10 10
11 68 - SELVHHAN SAVAŞ 5 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 8 3.33 10 4 8.67 51.00 22.00 43.67 312.351 3053 144 11 11
12 226 - YAŞAR ÇAKIR 5 / A 12 3 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 10 5 8.33 7 8 4.33 41.00 34.00 29.65 295.817 3720 167 12 12
13 126 - YUSUF GÜRSOY 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 6 6 4.00 9 6 7.00 45.00 24.00 37.00 287.511 4068 178 13 13
14 28 - UBEYDULLAH KARSLIOĞLU 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 9 3 8.00 8 7 5.67 38.00 24.00 30.00 277.141 4590 197 14 14
15 41 - FATMA GÖKSU 5 / C 10 4 8.67 4 6 2.00 4 4 2.67 2 0 2.00 7 4 5.67 8 4 6.67 35.00 22.00 27.68 275.886 4651 199 15 15
16 48 - HÜMEYRA GEYİK 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 6 7 3.67 8 7 5.67 43.00 30.00 33.01 253.802 5768 226 16 16
17 26 - TAHİR ERKARSLAN 5 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 9 5 7.33 40.00 33.00 29.00 247.798 6076 231 17 17
18 54 - NİS NUR DUMLU 5 / B 8 5 6.33 8 1 7.67 1 1 0.67 4 2 3.33 5 7 2.67 9 6 7.00 35.00 22.00 27.67 243.709 6320 239 18 18
19 23 - OĞUZHAN DAĞCI 5 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 7 3.67 8 6 6.00 33.00 28.00 23.67 235.664 6777 251 19 19
20 103 - ALEYNA DAMLA ARSLAN 5 / C 7 7 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 6 2 5.33 4 9 1.00 10 3 9.00 37.00 30.00 27.00 234.178 6846 252 20 20
21 34 - BÜŞRA GÖKSU 5 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 8 5 6.33 31.00 19.00 24.66 226.346 7284 263 21 21
22 246 - M EMİN UĞAN 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 0 6 -2.00 7 7 4.67 5 9 2.00 31.00 38.00 18.34 214.928 7972 283 22 22
23 215 - HİRANUR ÖZDEN 5 / B 9 3 8.00 6 2 5.33 3 6 1.00 7 2 6.33 3 9 0.00 6 7 3.67 34.00 29.00 24.33 210.963 8229 292 23 23
24 37 - ELİF ECRİN ÇELİK 5 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 8 1.33 8 5 6.33 32.00 38.00 19.32 205.595 8534 301 24 24
25 47 - ŞEVVAL ÖRS 5 / C 9 5 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 2 13 -2.33 9 6 7.00 31.00 40.00 17.67 203.215 8692 306 25 25
26 18 - MİRAÇ COŞKUN 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 34.00 41.00 20.34 196.449 9109 320 26 26
27 170 - HAKTAN TAHA KÜÇÜK 5 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 11 -0.67 6 9 3.00 32.00 42.00 17.99 195.086 9218 322 27 27
28 15 - BERKE UĞUR 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 2 12 -2.00 6 9 3.00 35.00 38.00 22.33 192.978 9351 328 28 28
29 0 - RANA SADIKOĞLU 5 / B 10 5 8.33 6 3 5.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 5 10 1.67 4 11 0.33 28.00 37.00 15.67 189.531 9576 336 29 29
30 52 - İLKNUR YIL*Z 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 3 5 1.33 3 6 1.00 4 7 1.67 6 6 4.00 28.00 37.00 15.66 187.398 9723 339 30 30
31 205 - ERCÜMENT VILMAZ 5 / A 5 9 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 28.00 46.00 12.67 187.269 9729 340 31 31
32 176 - YAREN BALCI 5 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 10 0.67 6 9 3.00 32.00 42.00 18.01 186.642 9777 342 32 32
33 67 - ECRİN YILDIZ 5 / B 10 4 8.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 0 1.00 1 6 -1.00 4 4 2.67 22.00 28.00 12.68 185.165 9899 348 33 33
34 107 - İKRANUR KILINÇ 5 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 9 6 7.00 28.00 47.00 12.35 184.677 9921 349 34 34
35 21 - EMİR TAŞ 5 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 6 7.00 6 9 3.00 28.00 47.00 12.33 184.583 9935 350 35 35
36 22 - MUSTAFA E*İN ERCAN 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 28.00 47.00 12.33 184.583 9935 350 35 35
37 43 - HASİBE DORMAN 5 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 9 1.00 7 8 4.33 32.00 41.00 18.33 180.632 10212 355 37 37
38 245 - HATİCE ŞEHRİ 5 / B 7 1 6.67 8 0 8.00 1 3 0.00 0 0 0.00 5 7 2.67 3 12 -1.00 24.00 23.00 16.34 177.748 10411 358 38 38
39 55 - ÖZNUR GÜLLÜ 5 / B 5 6 3.00 3 1 2.67 1 2 0.33 0 2 -0.67 3 1 2.67 5 5 3.33 17.00 17.00 11.33 174.563 10630 364 39 39
40 19 - MUHAMMED HAMZAY AŞAR 5 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 27.00 48.00 11.00 174.074 10656 365 40 40
41 38 - ELİF EREN 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 6 9 3.00 29.00 46.00 13.66 169.412 10968 371 41 41
42 50 - İLAYDA AYDIN 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 9 0.00 6 8 3.33 28.00 43.00 13.65 169.398 10973 372 42 42
43 203 - RÜMEYSA GÖKHAN 5 / C 8 4 6.67 6 3 5.00 4 6 2.00 6 1 5.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 31.00 37.00 18.68 166.257 11185 377 43 43
44 24 - ÖMER FARUK DAŞKESEN 5 / A 9 6 7.00 3 5 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 25.00 48.00 9.00 162.573 11464 383 44 44
45 39 - ELİF ESLEM KURT 5 / B 10 5 8.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 12 -3.00 3 12 -1.00 26.00 45.00 11.00 144.094 12810 410 45 45
46 156 - MERVE ÜZER 5 / B 5 7 2.67 4 5 2.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 10 -0.33 5 10 1.67 25.00 44.00 10.34 141.062 13015 416 46 46
47 20 - SALİH ATEŞYAKAN 5 / A 9 1 8.67 0 1 -0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 18.00 43.00 3.67 139.719 13126 424 47 47
48 25 - SELAHATTİN YILMAZ 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 24.00 51.00 7.01 133.946 13481 434 48 48
49 161 - HAYRUNNİSA YILDIZ 4 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 21.00 44.00 6.34 132.953 13568 437 49 49
50 234 - ÖMER FARUK KILIÇ 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 28.00 47.00 12.34 124.701 14176 447 50 50
51 237 - EFE AVCI 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 12 -2.00 19.00 55.00 0.67 75.314 16609 499 51 51


