
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF ZOOM -4 16909 479 49 49

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.68 6.15 5.63 4.98 4.14 3.60 5.62 3.62 4.41 4.01 4.23 2.61 5.16 7.31 2.72 6.59 6.62 4.38 34.05 32.06 23.36 216.395

İl Ortalaması 8.24 5.83 6.30 5.58 3.87 4.29 5.99 3.46 4.83 3.93 4.51 2.42 5.82 6.84 3.54 7.21 6.42 5.07 36.77 30.93 26.46 234.891
Okul Ortalaması 6.98 7.27 4.56 4.65 4.76 3.07 6.12 3.57 4.93 3.22 5.31 1.46 5.04 8.00 2.37 6.35 7.35 3.90 32.37 36.24 20.29 199.584

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 144 - NURSİMA KOÇAK 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 12 3 11.00 12 3 11.00 55.00 20.00 48.33 366.311 1561 62 1 1
2 174 - ÖMER GÜLTEKİN 6 / A 10 3 9.00 9 1 8.67 8 1 7.67 5 5 3.33 11 2 10.33 11 3 10.00 54.00 15.00 49.00 360.884 1697 71 2 2
3 130 - CANAN ARSLAN 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 9 6 7.00 10 5 8.33 54.00 21.00 47.00 338.662 2384 87 3 3
4 238 - HAZAL LEVENT 6 / C 13 2 12.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 2 5.33 9 6 7.00 8 5 6.33 48.00 23.00 40.32 324.464 2844 108 4 4
5 153 - ZEYNEP DAMLA DÜZEN 6 / C 10 3 9.00 6 3 5.00 8 1 7.67 4 3 3.00 9 3 8.00 7 4 5.67 44.00 17.00 38.34 302.336 3587 133 5 5
6 3 - YUSUF YALÇIN 6 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 1 2.67 9 5 7.33 9 4 7.67 45.00 20.00 38.33 300.138 3670 140 6 6
7 147 - ŞEVVAL MERİÇ 6 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 8 6 6.00 11 4 9.67 47.00 25.00 38.67 285.684 4210 167 7 7
8 4 - YUSUF EMİR YAKUT 6 / A 11 3 10.00 6 3 5.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 4 6 2.00 10 5 8.33 39.00 24.00 30.99 276.425 4543 176 8 8
9 142 - NERGİZ AKTAŞ 6 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 3 4.00 8 6 6.00 7 8 4.33 42.00 30.00 32.00 275.802 4565 177 9 9

10 236 - NİSANUR İLİ 6 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 9 5 7.33 7 3 6.00 40.00 29.00 30.33 275.447 4580 179 10 10
11 123 - YAĞMUR SARAÇOĞLU 6 / B 12 3 11.00 5 3 4.00 7 1 6.67 2 4 0.67 8 6 6.00 6 9 3.00 40.00 26.00 31.34 274.825 4600 180 11 11
12 109 - ECRAN SELVİ 6 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 4 3.67 8 5 6.33 8 5 6.33 38.00 32.00 27.33 266.701 4957 191 12 12
13 141 - HÜMEYRA ENGİN 6 / B 8 6 6.00 5 4 3.67 7 3 6.00 3 4 1.67 7 6 5.00 9 6 7.00 39.00 29.00 29.34 259.022 5265 202 13 13
14 65 - ABDULVAHİT POLAT 6 / A 9 6 7.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 6 4.00 9 6 7.00 39.00 33.00 28.00 257.037 5363 204 14 14
15 166 - BURAK AKBAŞ 6 / A 7 4 5.67 5 1 4.67 7 2 6.33 4 1 3.67 6 4 4.67 7 5 5.33 36.00 17.00 30.34 245.546 5892 218 15 15
16 139 - HAFSAS OLAK 6 / B 8 5 6.33 1 4 -0.33 5 1 4.67 2 3 1.00 5 7 2.67 7 2 6.33 28.00 22.00 20.67 229.037 6736 241 16 16
17 31 - BURAK EFE BAYRAK 6 / A 9 5 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 6 3.00 5 8 2.33 38.00 29.00 28.32 223.230 7048 252 17 17
18 149 - ÜLKÜNAZ BOROĞLU 6 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 9 3.00 8 7 5.67 39.00 36.00 27.01 214.933 7526 261 18 18
19 145 - SARNUR KÖROĞL U 6 / B 4 6 2.00 3 5 1.33 4 5 2.33 1 4 -0.33 8 7 5.67 7 3 6.00 27.00 30.00 17.00 212.943 7631 262 19 19
20 115 - İBRAHİM AYDIN 6 / A 5 7 2.67 5 4 3.67 6 2 5.33 2 4 0.67 1 7 -1.33 11 3 10.00 30.00 27.00 21.01 203.926 8137 269 20 20
21 117 - M YAŞAR DAĞ 6 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 3 -1.00 3 7 0.67 8 5 6.33 27.00 31.00 16.66 201.719 8277 273 21 21
22 271 - FİLİZ KUBAT 6 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 5 1.33 1 10 -2.33 8 7 5.67 32.00 37.00 19.67 195.521 8585 278 22 22
23 14 - MEHMET AKİF KÜÇÜKÖZKA 6 / A 7 6 5.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 35.00 38.00 22.34 195.175 8597 281 23 23
24 30 - HİRANUR YILMAZ 6 / C 6 8 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 32.00 42.00 18.00 195.165 8602 282 24 24
25 98 - YUSU AYÇİÇEK 6 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 34.00 40.00 20.68 182.059 9437 300 25 25
26 124 - TAHİR AKDOĞAN 6 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 8 0.33 8 6 6.00 33.00 37.00 20.67 181.980 9445 301 26 26
27 131 - ECRİN UZAR 6 / B 5 8 2.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 6 3.00 6 8 3.33 30.00 38.00 17.33 181.269 9499 304 27 27
28 162 - ZEHRANUR ÖZDEN 6 / C 8 7 5.67 4 5 2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 9 1.00 4 9 1.00 30.00 40.00 16.67 173.936 10003 316 28 28
29 228 - YAĞMUR HANİLÇİ 6 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 31.00 44.00 16.34 173.447 10023 318 29 29
30 216 - EBRAR KÜÇÜKDERE 6 / B 9 6 7.00 5 4 3.67 8 2 7.33 0 10 -3.33 2 10 -1.33 5 9 2.00 29.00 41.00 15.34 171.965 10136 320 30 30
31 143 - NUR YAREN GİRGİN 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 30.00 45.00 15.01 171.477 10167 321 31 31
32 104 - RAVZA NUR ÇELİK 6 / C 6 9 3.00 3 6 1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 27.00 47.00 11.33 166.025 10553 326 32 32
33 183 - RAVZA YAYLALI 6 / C 6 9 3.00 5 2 4.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 5 6 3.00 3 7 0.67 26.00 33.00 15.00 165.042 10624 328 33 33
34 247 - TALHA AYDIN 6 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 3 4 1.67 28.00 32.00 17.33 164.193 10685 331 34 34
35 137 - ESMANUR ÇELİK 6 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.66 146.410 12027 357 35 35
36 113 - EMİRHAN GÜMAN 6 / A 4 9 1.00 3 6 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 3 6 1.00 5 7 2.67 20.00 32.00 9.34 143.817 12203 360 36 36
37 134 - ESİLA KAZAN 6 / B 6 7 3.67 3 6 1.00 6 3 5.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 8 2.33 25.00 44.00 10.34 138.879 12586 375 37 37
38 225 - MU KA*RA ELİEOĞULLARI 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 12 -2.00 5 10 1.67 25.00 49.00 8.67 138.523 12619 377 38 38
39 230 - ZÜMRA KARUL 6 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 29.00 46.00 13.68 135.289 12878 382 39 39
40 1 - ZEYNEP AZRA MERAL 6 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 135.274 12883 383 40 40
41 129 - BELİNAY ÇAKIR 6 / B 5 8 2.33 4 5 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 11 -1.67 5 10 1.67 25.00 45.00 9.99 129.758 13339 389 41 41
42 198 - AHMETENESKOÇİYİT 6 / A 3 12 -1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 7 2.67 4 11 0.33 23.00 49.00 6.67 122.721 13902 400 42 42
43 180 - BERAT EMRE ÇELİK 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 10 0.67 5 10 1.67 24.00 50.00 7.35 119.491 14152 409 43 43
44 136 - BERAT EMİN AKPINAR 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 8 0.33 4 8 1.33 22.00 46.00 6.67 114.119 14610 426 44 44
45 165 - HÜSEYİN ÇAVDAR 6 / A 3 12 -1.00 3 6 1.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 9 2.00 21.00 47.00 5.33 110.015 14917 431 45 45
46 150 - ZEHRA AYDEMİR 6 / C 4 10 0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 3 11 -0.67 25.00 48.00 9.00 106.914 15115 437 46 46
47 121 - EFECAN KILIÇ 6 / A 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -0.99 87.877 16142 457 47 47
48 181 - MUHAMMETEEMİN 6 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 15.00 59.00 -4.67 82.360 16358 465 48 48
49 112 - BERAT ATALAR 6 / A 3 11 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 3 12 -1.00 1 14 -3.67 13.00 59.00 -6.67 55.837 16808 478 49 49


