
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 7. SINIF ZOOM -4 18284 810 52 52

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.08 7.52 7.57 5.29 3.74 4.04 5.23 3.73 3.99 3.66 3.79 2.40 8.33 6.49 6.17 7.86 8.88 4.90 40.46 34.15 29.08 225.933

İl Ortalaması 10.69 7.30 8.25 5.60 3.61 4.40 5.70 3.61 4.49 3.35 3.91 2.05 9.02 6.29 6.93 8.25 8.94 5.27 42.60 33.65 31.39 237.383
Okul Ortalaması 10.35 7.73 7.77 4.88 3.79 3.62 4.96 4.10 3.60 3.13 4.40 1.67 7.56 8.13 4.85 6.17 10.60 2.64 37.06 38.75 24.14 203.568

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 232 - RÜMEYSA DUMAN 7 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 1 2.67 17 1 16.67 12 7 9.67 62.00 19.00 55.67 358.785 2309 116 1 1
2 100 - M EMİN YALÇIN 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 12 5 10.33 13 5 11.33 65.00 20.00 58.33 347.881 2647 140 2 2
3 178 - ESMA NUR KARADAYİ 7 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 15 0 15.00 12 8 9.33 60.00 21.00 53.00 341.452 2861 154 3 3
4 190 - FURKAN BİLEN 7 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 12 5 10.33 64.00 18.00 58.00 339.970 2922 156 4 4
5 185 - ÖMER FARUK AĞAYA 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 1 7.67 10 0 10.00 15 4 13.67 9 10 5.67 66.00 21.00 59.01 338.578 2949 160 5 5
6 233 - ZEYNEP YAZICI 7 / C 14 4 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 12 4 10.67 13 6 11.00 62.00 21.00 55.00 334.104 3123 171 6 6
7 93 - HAMZA AÇIKGÖZ 7 / A 12 1 11.67 7 1 6.67 8 0 8.00 1 0 1.00 13 1 12.67 11 2 10.33 52.00 5.00 50.34 328.667 3311 182 7 7
8 0 - MUHAMMED ELMUSTAFA 0 / 0 12 5 10.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 16 4 14.67 11 9 8.00 56.00 31.00 45.66 314.311 3858 216 8 8
9 175 - ELİF DAMLA ÇELİK 7 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 6 4 4.67 0 1 -0.33 10 8 7.33 11 9 8.00 51.00 28.00 41.67 295.067 4621 254 9 9

10 212 - MEHMETAKİF KOŞDAŞ 7 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 14 2 13.33 6 9 3.00 54.00 27.00 44.99 292.563 4740 261 10 10
11 217 - RÜVEYDA TOPRAK 7 / C 17 2 16.33 5 3 4.00 7 2 6.33 4 4 2.67 11 5 9.33 5 9 2.00 49.00 25.00 40.66 283.170 5147 284 11 11
12 0 - ZEHRA MELEK BAYRAKTAR 7 / B 11 9 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 14 6 12.00 11 9 8.00 49.00 41.00 35.34 276.800 5431 295 12 12
13 191 - İKRA BUSE YAŞA 7 / C 17 3 16.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 6 0.00 8 6 6.00 7 10 3.67 43.00 36.00 31.00 260.015 6239 330 13 13
14 0 - ALİ EREN YAYLALI 7 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 13 2.67 11 9 8.00 55.00 35.00 43.34 259.052 6274 331 14 14
15 200 - ASAF AK 7 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 8 12 4.00 44.00 46.00 28.66 231.348 7783 392 15 15
16 57 - İREM KURUOĞLU 7 / C 13 4 11.67 5 2 4.33 5 4 3.67 1 1 0.67 9 6 7.00 5 12 1.00 38.00 29.00 28.34 229.407 7884 395 16 16
17 179 - EZGİ GENÇAĞA 7 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 8 7 5.67 9 11 5.33 46.00 39.00 33.00 221.467 8394 415 17 17
18 152 - ESMANUR GÜLLÜ 7 / B 11 9 8.00 4 4 2.67 3 5 1.33 3 4 1.67 8 6 6.00 7 9 4.00 36.00 37.00 23.67 215.067 8748 428 18 18
19 155 - EMİR ARAF DOĞAN 7 / A 15 5 13.33 8 1 7.67 8 1 7.67 2 1 1.67 3 10 -0.33 3 3 2.00 39.00 21.00 32.01 214.089 8791 431 19 19
20 40 - AHMET EFE ÖZTAŞ 7 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 40.00 50.00 23.33 211.585 8973 439 20 20
21 182 - ZEHRANUR ADIYAMAN 7 / C 11 6 9.00 4 1 3.67 6 1 5.67 4 3 3.00 7 4 5.67 3 6 1.00 35.00 21.00 28.01 211.141 9000 442 21 21
22 213 - SENANUR BALCI 7 / C 10 8 7.33 2 2 1.33 4 5 2.33 2 6 0.00 10 4 8.67 5 10 1.67 33.00 35.00 21.33 210.133 9047 445 22 22
23 125 - YASİN TERCANLIOĞLU 7 / A 13 4 11.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 6 0.00 3 6 1.00 5 3 4.00 33.00 29.00 23.34 208.667 9149 447 23 23
24 214 - YUSUFYİĞİTGÖKSU 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 39.00 51.00 21.99 203.644 9487 455 24 24
25 168 - FATİH SULTAN BİNİCİ 7 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 12 4.00 6 14 1.33 47.00 43.00 32.66 195.763 9960 478 25 25
26 208 - SİRAÇ ENES 7 / A 12 5 10.33 6 3 5.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 6 4.00 4 14 -0.67 36.00 40.00 22.66 194.281 10054 485 26 26
27 201 - EMİR ATAR 7 / A 12 3 11.00 1 6 -1.00 3 6 1.00 2 3 1.00 6 7 3.67 4 10 0.67 28.00 35.00 16.34 192.385 10163 488 27 27
28 171 - AHMET ÇAĞLAR BAYOĞLU 7 / A 10 9 7.00 5 2 4.33 6 3 5.00 3 0 3.00 5 7 2.67 5 10 1.67 34.00 31.00 23.67 185.467 10667 504 28 28
29 1 - AHMET TUNA KISA 7 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 38.00 52.00 20.67 183.956 10789 512 29 29
30 218 - YİĞİT AKTAŞ 7 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 4 4 2.67 3 12 -1.00 40.00 31.00 29.66 182.474 10886 517 30 30
31 219 - YAREN KELKİTLİ 7 / C 12 7 9.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 32.00 57.00 13.00 174.104 11459 542 31 31
32 186 - FATMANUR ÇELİK 7 / C 9 5 7.33 3 3 2.00 2 4 0.67 3 4 1.67 5 4 3.67 3 11 -0.67 25.00 31.00 14.67 167.644 11969 557 32 32
33 132 - YELİZ SERÇEMELİ 7 / C 9 11 5.33 2 3 1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 9 9 6.00 2 8 -0.67 28.00 45.00 13.00 166.637 12035 562 33 33
34 118 - AYŞENUR ATEŞYAKAN 7 / B 8 5 6.33 1 7 -1.33 5 3 4.00 0 8 -2.67 4 9 1.00 7 10 3.67 25.00 42.00 11.00 165.185 12132 568 34 34
35 209 - TUANA ACET 7 / B 4 16 -1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 35.00 55.00 16.67 160.252 12499 577 35 35
36 167 - İ HAKKI YILDIZ 7 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 34.00 54.00 15.99 156.267 12790 592 36 36
37 32 - EYLÜL BİNGÖL 7 / B 6 11 2.33 5 3 4.00 4 3 3.00 1 5 -0.67 5 7 2.67 5 8 2.33 26.00 37.00 13.66 152.815 13044 601 37 37
38 202 - RÜYA ÇELİK 7 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 5 1.33 5 7 2.67 4 11 0.33 29.00 46.00 13.66 151.348 13179 606 38 38
39 184 - HİRANU ARSL* 7 / C 10 4 8.67 1 2 0.33 4 3 3.00 0 4 -1.33 2 7 -0.33 0 2 -0.67 17.00 22.00 9.67 148.415 13406 613 39 39
40 227 - MERYEM EKİCİ 7 / C 7 7 4.67 0 1 -0.33 6 3 5.00 2 0 2.00 1 6 -1.00 5 8 2.33 21.00 25.00 12.67 145.437 13659 623 40 40
41 105 - YUSUF EREN ARBA 7 / A 7 9 4.00 3 7 0.67 3 3 2.00 0 1 -0.33 8 5 6.33 2 17 -3.67 23.00 42.00 9.00 142.933 13846 634 41 41
42 194 - MEHMET EMİN TURGUT 7 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 30.00 59.00 10.34 127.185 15006 676 42 42
43 63 - AZRA EVREN 7 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 4 15 -1.00 27.00 45.00 12.00 123.733 15292 682 43 43
44 196 - SEFA GÜLOĞL U 7 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 23.00 65.00 1.32 119.689 15620 691 44 44
45 211 - METEHAN ÇAVDAR 7 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 8 12 4.00 2 18 -4.00 25.00 64.00 3.67 118.770 15684 693 45 45
46 197 - ASUDE BUDAK 7 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 15 0.00 5 15 0.00 24.00 65.00 2.34 115.333 15933 705 46 46
47 206 - HATİCE DUMLU 7 / C 2 13 -2.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 7 9 4.00 5 11 1.33 19.00 54.00 1.00 114.815 15989 708 47 47
48 159 - RUKEN SILA TANAS 7 / B 5 12 1.00 3 6 1.00 3 5 1.33 3 5 1.33 5 10 1.67 3 13 -1.33 22.00 51.00 5.00 113.363 16074 714 48 48
49 62 - ELİF GÜNEY 7 / C 3 15 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 3 8 0.33 7 12 3.00 22.00 54.00 4.00 111.837 16200 719 49 49
50 188 - BETÜLFAYRAP 7 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 93.052 17364 770 50 50
51 69 - ALİ İHSAN MUTLU 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 14 -4.67 5 11 1.33 5.00 25.00 -3.34 80.207 17839 793 51 51
52 222 - GÜNEY BEYZANUR 7 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.68 75.244 17991 799 52 52


