
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM -4 29093 1632 45 45

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.29 5.41 10.49 6.02 2.82 5.08 6.15 3.10 5.12 4.39 2.85 3.44 7.64 4.50 6.14 9.16 7.14 6.78 45.64 25.81 37.04 319.053

İl Ortalaması 11.85 5.57 9.99 5.89 2.85 4.95 6.37 2.99 5.37 3.84 2.78 2.92 6.78 4.39 5.32 8.52 7.32 6.08 43.26 25.89 34.63 309.937
Okul Ortalaması 12.07 5.22 10.33 5.62 3.02 4.61 5.93 3.78 4.67 3.62 3.44 2.47 4.51 4.53 3.00 7.58 7.84 4.96 39.33 27.84 30.05 293.297

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 95 - METEHAN PERKTAŞ 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 17 3 16.00 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 444.931 2102 79 1 1
2 7 - CEVDET ÖZYUST 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 3 2.00 12 4 10.67 14 5 12.33 62.00 19.00 55.66 388.959 6521 291 2 2
3 122 - ECRİN TANAS 8 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 12 3 11.00 14 5 12.33 58.00 25.00 49.66 368.549 8347 390 3 3
4 80 - NİDA PERÇİNN 8 / C 17 1 16.67 6 3 5.00 7 2 6.33 7 3 6.00 8 4 6.67 10 6 8.00 55.00 19.00 48.67 356.057 9530 452 4 4
5 73 - BETÜL NİSA AĞGÖN 8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 5 8.33 10 8 7.33 57.00 25.00 48.66 353.911 9771 465 5 5
6 12 - AYŞE NUR GÖREŞÇİ 8 / C 16 3 15.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 5 7.33 11 8 8.33 55.00 27.00 46.00 350.583 10103 484 6 6
7 172 - ARDA SELVİ 8 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 10 6 8.00 14 5 12.33 53.00 28.00 43.66 340.807 11047 534 7 7
8 96 - HAYRUNNİSA GÜL 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 1 4 -0.33 13 6 11.00 55.00 17.00 49.34 337.423 11378 553 8 8
9 85 - SUDE AKGÜL 8 / B 16 3 15.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 3 3.00 10 4 8.67 52.00 18.00 46.00 337.141 11404 554 9 9

10 94 - EMİN YAĞA N 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 9 10 5.67 53.00 31.00 42.66 330.444 12087 599 10 10
11 92 - TESNİM ORUÇ 8 / B 15 3 14.00 5 3 4.00 7 3 6.00 3 6 1.00 2 3 1.00 13 4 11.67 45.00 22.00 37.67 321.579 13099 655 11 11
12 101 - ZEYNEP ERVA ÇAMLICA 8 / B 17 1 16.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 5 2.33 3 4 1.67 10 7 7.67 46.00 25.00 37.67 321.531 13104 656 12 12
13 204 - AHU TOKAR 8 / C 13 5 11.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 5 1.33 9 8 6.33 10 7 7.67 45.00 35.00 33.33 317.384 13584 679 13 13
14 99 - AHMET BUĞRA SUBAŞI 8 / A 13 5 11.33 7 2 6.33 7 3 6.00 6 3 5.00 3 1 2.67 10 8 7.33 46.00 22.00 38.66 313.485 14062 708 14 14
15 87 - ŞEVVAL KARASU 8 / B 16 4 14.67 5 2 4.33 8 2 7.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 9 11 5.33 43.00 29.00 33.33 308.772 14610 733 15 15
16 77 - MİRAY ÖZMEN 8 / C 13 4 11.67 5 1 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 4 5 2.33 9 4 7.67 42.00 22.00 34.67 307.410 14807 747 16 16
17 91 - SEVİNÇ DİLARA KESER 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 8 2.33 8 11 4.33 47.00 34.00 35.66 307.012 14853 749 17 17
18 231 - AYŞEGÜL CEBE 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 2 2 1.33 11 9 8.00 40.00 23.00 32.33 305.891 14988 757 18 18
19 86 - SÜMEYRA MİKAİLOĞULARI 8 / C 14 2 13.33 7 0 7.00 5 5 3.33 5 4 3.67 3 7 0.67 9 6 7.00 43.00 24.00 35.00 304.936 15102 761 19 19
20 111 - AYŞE ARSLAN 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 3 4.00 6 4 4.67 8 12 4.00 45.00 33.00 34.00 301.070 15619 796 20 20
21 6 - SALİH ÇOMAKLI 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 3 4.00 8 12 4.00 47.00 31.00 36.67 300.538 15678 803 21 21
22 81 - NİSA GÜLERR 8 / C 13 3 12.00 5 3 4.00 7 2 6.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 41.00 27.00 31.99 295.577 16337 857 22 22
23 83 - RANA TEMİZ 8 / C 11 7 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 6 3.00 9 10 5.67 44.00 34.00 32.68 295.236 16384 859 23 23
24 244 - MELİSA UĞAN 8 / F 14 4 12.67 4 2 3.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 7 4 5.67 4 10 0.67 36.00 25.00 27.67 294.864 16433 862 24 24
25 72 - YIDIZ DOĞAN 8 / B 16 3 15.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 8 -2.67 11 8 8.33 42.00 34.00 30.66 293.305 16635 878 25 25
26 127 - ECRİN YUMLU 8 / C 13 2 12.33 2 5 0.33 5 5 3.33 2 3 1.00 5 3 4.00 4 2 3.33 31.00 20.00 24.32 287.763 17344 914 26 26
27 0 - YAĞMUR EDA ÖZ 8 / C 14 4 12.67 5 1 4.67 5 5 3.33 1 2 0.33 4 1 3.67 2 7 -0.33 31.00 20.00 24.34 280.737 18267 970 27 27
28 11 - ZEH A SADIKOĞLU 8 / B 12 7 9.67 5 4 3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 2 2.33 6 11 2.33 38.00 32.00 27.34 279.301 18462 983 28 28
29 135 - EFE YILMAZ 8 / A 10 6 8.00 4 5 2.33 5 4 3.67 3 1 2.67 5 3 4.00 6 10 2.67 33.00 29.00 23.34 275.117 19031 1017 29 29
30 56 - HAKTAN CENGİZOĞLU 8 / A 7 11 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 7 9 4.00 6 10 2.67 36.00 34.00 24.66 268.121 20054 1087 30 30
31 229 - ELİF ÖZTÜRK 8 / C 8 9 5.00 4 5 2.33 3 6 1.00 3 3 2.00 5 3 4.00 8 10 4.67 31.00 36.00 19.00 265.273 20469 1113 31 31
32 2 - SAMET SUSCAN 8 / A 11 1 10.67 5 4 3.67 7 1 6.67 1 3 0.00 0 2 -0.67 4 7 1.67 28.00 18.00 22.01 262.454 20845 1141 32 32
33 59 - M SEFA TİRYAKİ 8 / A 9 8 6.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 5 -1.67 2 3 1.00 4 2 3.33 29.00 24.00 20.99 260.536 21125 1151 33 33
34 60 - MUSAB ACAR 8 / A 9 8 6.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 4 0.67 2 2 1.33 3 4 1.67 30.00 24.00 22.00 259.521 21261 1152 34 34
35 78 - NAZLI BALA 8 / C 10 6 8.00 5 1 4.67 7 2 6.33 4 5 2.33 3 9 0.00 4 8 1.33 33.00 31.00 22.66 258.783 21375 1158 35 35
36 82 - NURSİMA BALA 8 / C 11 8 8.33 2 5 0.33 6 4 4.67 4 4 2.67 2 10 -1.33 8 8 5.33 33.00 39.00 20.00 258.229 21457 1166 36 36
37 70 - UBEYDULLAH ÖZARSLAN 8 / A 6 4 4.67 2 3 1.00 6 3 5.00 1 0 1.00 2 1 1.67 6 5 4.33 23.00 16.00 17.67 254.217 21995 1205 37 37
38 75 - EDA ÖKTEM 8 / B 10 6 8.00 3 4 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 11 0.33 30.00 28.00 20.66 252.083 22264 1219 38 38
39 97 - ESATTTT KAYAAAA 8 / A 6 4 4.67 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 21.00 18.00 15.01 241.898 23636 1294 39 39
40 33 - SUDEN BOZDAĞ 8 / B 13 5 11.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 1 7 -1.33 3 13 -1.33 25.00 41.00 11.34 236.688 24317 1334 40 40
41 235 - HATİCENUR İLİ 8 / B 10 8 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 0 7 -2.33 4 12 0.00 23.00 47.00 7.33 221.530 26187 1460 41 41
42 5 - ALİ YILMAZ 8 / A 7 5 5.33 2 4 0.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 3 8 0.33 2 11 -1.67 17.00 37.00 4.66 217.497 26639 1485 42 42
43 128 - MUHAMMED ARAS 8 / A 5 5 3.33 4 2 3.33 2 8 -0.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 12.00 24.00 3.99 212.642 27114 1515 43 43
44 58 - MEHMET EMİN ÖZTÜRK 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 6 -2.00 4 16 -1.33 22.00 54.00 4.00 205.941 27741 1551 44 44
45 66 - SAMİH ÜNAL 8 / A 6 9 3.00 2 4 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 1 10 -2.33 3 9 0.00 15.00 39.00 2.01 202.628 28001 1562 45 45


