
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Vip 323240804 LGS Deneme-4 9648 274 49 41

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.65 6.67 9.43 7.26 1.87 6.64 7.52 1.97 6.86 5.46 2.50 4.62 8.30 4.55 6.78 11.42 6.09 9.39 51.61 23.65 43.72 332.121

İl Ortalaması 10.73 6.80 8.46 6.93 1.96 6.28 7.58 1.86 6.96 4.38 2.53 3.54 5.99 4.47 4.50 10.11 6.34 7.99 45.73 23.96 37.74 308.805
Okul Ortalaması 9.88 7.46 7.39 6.12 2.68 5.23 7.49 2.12 6.78 4.22 3.02 3.21 4.15 3.59 2.95 8.68 7.02 6.34 40.54 25.90 31.90 287.954

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 30002551118 - METEHAN PERKTAŞ 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 16 3 15.00 18 1 17.67 78.00 9.00 75.01 440.952 1027 8 1 1
2 122 - ECRİN TANAS 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 3 8.00 16 3 15.00 63.00 18.00 57.00 376.206 2984 48 4 2
3 73 - BETÜL AĞGÖN 8 / 0 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 16 3 15.00 64.00 18.00 58.00 374.110 3059 50 5 3
4 0 - NUR GÖREŞÇİ 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 6 8.00 15 5 13.33 62.00 24.00 54.00 360.590 3550 56 6 4
5 0 - NUR PERÇİNN 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 6 7.00 12 8 9.33 59.00 25.00 50.67 350.891 3921 66 7 5
6 96 - HAYRUNNİSA GÜL 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 14 5 12.33 58.00 16.00 52.67 336.987 4440 77 8 6
7 0 - MELİSA UĞAN 8 / 0 16 3 15.00 4 2 3.33 9 1 8.67 1 3 0.00 4 3 3.00 14 1 13.67 48.00 13.00 43.67 336.483 4463 80 9 7
8 85 - SUDE AKGÜL 8 / B 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 3 4 1.67 15 4 13.67 57.00 17.00 51.34 336.280 4471 82 10 8
9 172 - ARDA SELVİ 8 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 9 1 8.67 5 2 4.33 7 4 5.67 12 6 10.00 53.00 21.00 46.00 335.304 4526 84 11 9

10 0 - NAZMİYE AKÇAY 8 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 9 5 7.33 13 6 11.00 52.00 28.00 42.67 329.359 4774 91 13 10
11 32624463718 - EMİN YAĞAN 8 / A 11 8 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 9 8 6.33 55.00 24.00 46.99 325.942 4934 95 14 11
12 41581169274 - SALİH ÇOMAKLI 8 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 12 7 9.67 52.00 24.00 44.00 314.642 5380 110 15 12
13 11 - ZEHRA SADIKOĞLU 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 3 2 2.33 10 6 8.00 50.00 20.00 43.33 314.486 5389 111 16 13
14 99 - AHMET BUĞRASUBAŞI 8 / A 13 5 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 3 5.00 0 2 -0.67 12 6 10.00 51.00 16.00 45.66 308.175 5656 121 17 14
15 135 - EFE YILMAZ 8 / A 7 6 5.00 7 1 6.67 8 0 8.00 2 2 1.33 5 2 4.33 12 5 10.33 41.00 16.00 35.66 303.462 5840 131 18 15
16 7 - CEVDET ÖZYURT 8 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 4 2 3.33 11 7 8.67 44.00 24.00 36.00 300.587 5994 140 19 16
17 87 - ŞEVVAL KARASU 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 5 1.33 2 4 0.67 11 7 8.67 46.00 26.00 37.34 300.565 5995 141 20 17
18 0 - NUR SİMA BALA 8 / C 9 8 6.33 6 3 5.00 7 3 6.00 3 6 1.00 8 2 7.33 6 8 3.33 39.00 30.00 28.99 294.377 6252 152 21 18
19 111 - AYŞE ARSLAN 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 7 -0.33 5 6 3.00 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 286.972 6541 159 22 19
20 92 - TESNİM ORUÇ 8 / B 10 9 7.00 8 1 7.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 3 2.00 8 8 5.33 42.00 28.00 32.66 282.141 6720 164 23 20
21 91 - SEVİNÇ KESER 8 / 0 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 9 9 6.00 46.00 30.00 36.01 281.487 6746 167 24 21
22 229 - ELİF ÖZTÜRK 8 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 6 3 5.00 3 3 2.00 6 3 5.00 10 10 6.67 37.00 32.00 26.34 280.576 6787 168 25 22
23 235 - HATİCENUR İLİ 8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 6 1.00 3 2 2.33 11 8 8.33 38.00 35.00 26.33 279.684 6822 169 26 23
24 72 - YILDIZ DOĞAN 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 1 2 0.33 6 9 3.00 43.00 23.00 35.34 276.912 6945 175 27 24
25 0 - AYŞEGÜL CEBE 8 / C 11 5 9.33 7 2 6.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 2 4 0.67 8 10 4.67 37.00 23.00 29.34 275.374 7000 178 28 25
26 32620266108 - NİLDA TOKAR 8 / C 8 10 4.67 5 4 3.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 11 4 9.67 42.00 29.00 32.35 275.226 7009 181 29 26
27 0 - UBEYDULLAH ÖZARSLAN 8 / A 10 5 8.33 7 1 6.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 0 2.00 5 5 3.33 32.00 14.00 27.33 273.219 7095 185 30 27
28 0 - NAZLI BALA 8 / C 6 9 3.00 4 5 2.33 8 2 7.33 3 5 1.33 7 6 5.00 6 6 4.00 34.00 33.00 22.99 270.426 7202 190 31 28
29 0 - SÜMEYRA MİKAİLOĞLU 8 / C 9 6 7.00 6 1 5.67 8 1 7.67 5 3 4.00 4 5 2.33 6 14 1.33 38.00 30.00 28.00 268.288 7286 194 32 29
30 21614447920 - ECRİN YUMLU 8 / C 10 8 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 2 6 0.00 2 4 0.67 4 8 1.33 32.00 31.00 21.66 252.653 7885 217 35 30
31 2 - SAMET SU* AN 8 / A 8 4 6.67 7 1 6.67 7 2 6.33 2 4 0.67 2 5 0.33 4 8 1.33 30.00 24.00 22.00 250.453 7960 223 36 31
32 59 - MESEFA TİRYAKİ 8 / A 11 4 9.67 2 3 1.00 6 4 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 22.00 14.00 17.34 249.363 7995 228 37 32
33 0 - YAĞMUP EDA ÖZ 8 / 0 6 8 3.33 3 2 2.33 8 1 7.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 8 1.33 21.00 20.00 14.33 229.959 8673 248 38 33
34 0 - ALİ YILMAZ 8 / * 7 6 5.00 3 2 2.33 4 3 3.00 1 7 -1.33 3 9 0.00 4 9 1.00 22.00 36.00 10.00 227.227 8769 254 39 34
35 75 - EDA ÖKTEM 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 0 1.00 4 6 2.00 22.00 39.00 8.99 223.482 8869 259 41 35
36 66 - SAMİH ÜNAL 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 5 15 0.00 24.00 56.00 5.33 218.288 9013 262 42 36
37 13815090760 - MEHMET EMİNÖZTÜRK8 / A 7 9 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 2 -0.67 5 15 0.00 23.00 45.00 7.99 216.902 9058 264 43 37
38 0 - ESAT KAYA 8 / 0 2 8 -0.67 3 2 2.33 4 4 2.67 1 1 0.67 2 0 2.00 1 4 -0.33 13.00 19.00 6.67 216.679 9065 265 44 38
39 60 - MUSAB ACAR 8 / A 6 11 2.33 2 6 0.00 6 4 4.67 0 5 -1.67 3 5 1.33 1 11 -2.67 18.00 42.00 3.99 211.416 9189 268 45 39
40 33 - SUDENNN BOZDAĞ 8 / B 5 10 1.67 2 4 0.67 6 2 5.33 2 4 0.67 1 1 0.67 1 11 -2.67 17.00 32.00 6.34 210.496 9209 269 46 40
41 0 - MUHAMMED ARAS 8 / A 2 7 -0.33 2 4 0.67 2 6 0.00 4 1 3.67 0 0 0.00 4 8 1.33 14.00 26.00 5.34 209.508 9228 270 47 41


