
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN  8. SINIF KURUMSAL DENEME 6 31045 2709 309 44

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.57 5.56 10.72 6.41 2.59 5.55 8.30 1.19 7.91 5.54 2.01 4.87 6.37 4.27 4.95 10.98 5.90 9.01 50.18 21.52 43.01 331.192

İl Ortalaması 11.92 5.89 9.96 6.04 2.74 5.13 8.29 1.26 7.87 4.49 2.07 3.80 4.86 4.14 3.48 9.75 6.28 7.65 45.35 22.39 37.89 313.638
Okul Ortalaması 11.02 6.00 9.02 5.05 3.09 4.02 7.93 1.43 7.45 3.93 2.39 3.14 3.52 3.68 2.30 8.48 6.84 6.20 39.93 23.43 32.12 294.895

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 95 - PERKTAŞ METEHAN 8 / M 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 18 2 17.33 84.00 6.00 82.00 473.158 494 10 2 1
2 85 - AKGÜL SUDE 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 0 5.00 14 4 12.67 64.00 9.00 61.00 387.273 8366 474 40 2
3 122 - TANAS ECRİN 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 6 5.00 14 5 12.33 67.00 15.00 62.00 385.159 8610 488 42 3
4 73 - BETÜL NİSA AĞG ÖN 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 8 3 7.00 15 4 13.67 61.00 19.00 54.67 378.709 9349 537 46 4
5 96 - ??? H?YRU?NİSA 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 4 0.67 18 1 17.67 62.00 12.00 58.00 377.971 9426 540 47 5
6 172 - ARDA SELVİ 8 / A 18 1 17.67 7 2 6.33 6 0 6.00 4 2 3.33 7 2 6.33 11 6 9.00 53.00 13.00 48.66 362.584 11294 686 61 6
7 80 - PERÇİNN NURJK 8 / C 16 4 14.67 6 3 5.00 10 0 10.00 6 4 4.67 7 1 6.67 11 8 8.33 56.00 20.00 49.34 355.631 12150 769 72 7
8 7 - CEVDET ÖZYURT 8 / M 13 5 11.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 2 2.33 6 4 4.67 16 4 14.67 54.00 19.00 47.67 354.686 12256 777 73 8
9 99 - AHMET BUĞRA SUBAŞI 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 12 6 10.00 55.00 13.00 50.67 344.091 13504 896 90 9

10 6 - SALİH ÇOMAKLI 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 1 2.67 10 7 7.67 55.00 16.00 49.68 343.591 13580 906 91 10
11 79 - AKÇAY NAZMİYE 8 / C 13 4 11.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 6 1.00 3 5 1.33 15 5 13.33 53.00 21.00 46.00 341.071 13876 931 95 11
12 94 - YAĞAN EMİN 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 6 6.00 9 11 5.33 56.00 28.00 46.67 337.536 14345 980 104 12
13 91 - KESER SEVİNÇ 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 3 2.00 9 10 5.67 51.00 23.00 43.33 328.079 15624 1106 121 13
14 101 - ÇAMLICA ERVA 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 0 7 -2.33 11 7 8.67 51.00 22.00 43.67 316.980 17016 1243 136 14
15 12 - GÖREŞÇİ NUR 8 / C 10 9 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 3 8.00 9 6 7.00 48.00 28.00 38.67 316.834 17035 1247 137 15
16 244 - UĞAN MELİSA 8 / C 12 4 10.67 5 2 4.33 9 1 8.67 1 1 0.67 3 2 2.33 11 5 9.33 41.00 15.00 36.00 314.235 17411 1280 143 16
17 111 - ARS?AN A?ŞE 8 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 7 2 6.33 7 6 5.00 45.00 24.00 36.99 311.096 17827 1322 151 17
18 77 - ÖZMEN MİRAY GS 8 / C 11 7 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 6 1 5.67 7 4 5.67 6 5 4.33 46.00 20.00 39.34 309.980 17986 1338 154 18
19 92 - ORUÇ TESNİM 8 / B 12 5 10.33 6 4 4.67 7 2 6.33 6 3 5.00 2 5 0.33 10 7 7.67 43.00 26.00 34.33 300.053 19314 1478 172 19
20 72 - DOĞAN YILDIZ 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 0 11 -3.67 6 12 2.00 50.00 28.00 40.67 295.531 19908 1540 180 20
21 135 - EFE YILMAZ 8 / A 11 4 9.67 5 1 4.67 5 4 3.67 2 0 2.00 4 1 3.67 8 8 5.33 35.00 18.00 29.01 292.157 20344 1584 186 21
22 231 - CEBE AYŞEGÜL. 8 / C 9 11 5.33 3 2 2.33 10 0 10.00 1 1 0.67 0 4 -1.33 14 3 13.00 37.00 21.00 30.00 289.798 20654 1613 190 22
23 127 - YUMLU ECRİN 8 / C 10 4 8.67 2 3 1.00 8 1 7.67 4 3 3.00 3 4 1.67 9 6 7.00 36.00 21.00 29.01 289.200 20745 1624 192 23
24 87 - KARASU ŞEVVAL ZÜMRA 8 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 10 10 6.67 44.00 34.00 32.68 285.210 21277 1680 197 24
25 204 - TOKAR NİLDA 8 / C 11 7 8.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 1 0.67 5 2 4.33 3 4 1.67 34.00 19.00 27.68 281.342 21780 1723 202 25
26 81 - İCARDİ MAURO 8 / G 10 7 7.67 6 3 5.00 8 2 7.33 3 2 2.33 4 3 3.00 4 13 -0.33 35.00 30.00 25.00 265.255 23805 1937 224 26
27 33 - BOZDAĞ SUDEN 8 / B 11 6 9.00 1 5 -0.67 7 2 6.33 0 9 -3.00 3 3 2.00 7 10 3.67 29.00 35.00 17.33 263.927 23993 1966 232 27
28 86 - NARA VVANDA ... 8 / Y 10 7 7.67 4 3 3.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 1 6 -1.00 9 8 6.33 30.00 33.00 19.00 260.790 24410 2014 237 28
29 229 - ÖZTÜRK ELİF 8 / C 9 6 7.00 5 4 3.67 8 1 7.67 1 2 0.33 3 5 1.33 5 11 1.33 31.00 29.00 21.33 257.508 24793 2059 242 29
30 235 - İLİ HATİCENUR 8 / B 10 8 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 5 2.33 3 4 1.67 5 10 1.67 31.00 38.00 18.34 254.124 25170 2102 247 30
31 56 - HAKTAN CENGİZOĞLU 8 / A 10 7 7.67 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 5 0.33 7 11 3.33 28.00 33.00 17.00 253.787 25211 2105 248 31
32 11 - SADIKOĞLU ZEHRA 8 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 12 0.00 37.00 36.00 25.01 253.340 25261 2111 250 32
33 70 - UBEYDULLAH.ÖZARSLAN 8 / A 5 7 2.67 4 1 3.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 4.67 25.00 12.00 21.01 250.735 25573 2145 254 33
34 2 - SAMET SUSCAN 8 / A 8 5 6.33 6 1 5.67 8 2 7.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 9.00 21.00 248.150 25903 2182 258 34
35 71 - UMUTCAN SUCU 8 / A 6 10 2.67 2 7 -0.33 9 1 8.67 1 5 -0.67 4 7 1.67 7 10 3.67 29.00 40.00 15.68 243.527 26409 2237 263 35
36 0 - SUSCAN SAMETJ R 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 10 2 9.33 13.00 4.00 11.66 243.172 26454 2246 264 36
37 248 - ÖZ YAĞMUR EDA 8 / C 7 10 3.67 2 3 1.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 1 0 1.00 3 4 1.67 23.00 18.00 17.01 242.022 26565 2256 266 37
38 58 - MEHMET.EMİN.ÖZTÜRK 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 6 1.00 0 2 -0.67 7 13 2.67 28.00 42.00 14.00 239.374 26819 2283 269 38
39 66 - SAMİH ÜNAL 8 / A 7 13 2.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 12 3 11.00 25.00 50.00 8.34 239.298 26830 2285 270 39
40 59 - M SEF TİRYAKİ 8 / A 8 8 5.33 2 3 1.00 8 1 7.67 1 2 0.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 23.00 25.00 14.66 236.154 27173 2319 272 40
41 75 - ÖKTEM EDA 8 / B 7 13 2.67 2 3 1.00 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 31.00 34.00 19.67 232.597 27541 2354 275 41
42 97 - ESAT KAYA 8 / A 5 6 3.00 1 2 0.33 4 2 3.33 0 0 0.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 13.00 19.00 6.66 214.766 29310 2536 292 42
43 5 - YILMAZ ALİ 8 / A 5 7 2.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 0 3 -1.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 11.00 27.00 2.00 205.212 30031 2612 299 43
44 128 - MUHAMMED ARAS 8 / A 2 5 0.33 1 4 -0.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 0 0 0.00 3 7 0.67 10.00 27.00 1.00 199.695 30394 2653 303 44


