
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2022-2023 5. SINIF KURUMSAL DENEME 6 6350 426 233 41

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.42 6.41 5.28 5.68 3.81 4.41 6.31 3.09 5.28 4.30 4.24 2.89 4.44 7.34 1.99 8.04 5.61 6.17 36.19 30.50 26.02 296.438

İl Ortalaması 6.99 7.10 4.62 5.42 4.18 4.03 6.84 2.87 5.89 3.73 4.65 2.18 4.34 8.04 1.66 7.71 6.14 5.66 35.03 32.99 24.03 288.167
Okul Ortalaması 6.05 7.80 3.45 4.61 4.73 3.03 6.49 3.10 5.45 3.12 4.85 1.50 3.29 8.22 0.55 5.59 7.29 3.15 29.15 36.00 17.15 259.595

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 130 - CANAN ARSLAN 5 / B 10 4 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 4 6.67 14 1 13.67 53.00 18.00 47.01 387.552 599 28 11 1
2 153 - ZEYNEP DAMLA DÜZ? 5 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 8 1 7.67 4 4 2.67 3 1 2.67 13 1 12.67 46.00 14.00 41.34 358.191 1208 66 22 2
3 144 - NURSİMA KOÇAK 5 / B 10 1 9.67 6 2 5.33 9 0 9.00 7 0 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 43.00 11.00 39.34 340.607 1691 97 37 3
4 141 - HÜMEY A ENGİN 5 / B 7 5 5.33 6 3 5.00 10 0 10.00 3 3 2.00 6 4 4.67 10 2 9.33 42.00 17.00 36.33 338.622 1741 101 38 4
5 271 - FİLİZ DAMLA KUBAT 5 / B 8 6 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 3 6 1.00 11 2 10.33 42.00 20.00 35.33 327.885 2032 120 46 5
6 65 - ABDULVAHİT POLAT 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 11 4 9.67 45.00 30.00 35.01 322.834 2180 133 50 6
7 142 - NERGİZ AKTAŞ 5 / C 10 4 8.67 6 1 5.67 6 2 5.33 5 3 4.00 4 7 1.67 9 5 7.33 40.00 22.00 32.67 321.721 2207 136 52 7
8 147 - ŞEVVAL MERİÇ 5 / C 12 3 11.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 4 1.67 2 6 0.00 7 1 6.67 35.00 23.00 27.34 306.056 2700 168 63 8
9 109 - ECRAN SELVİ 0 / 0 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 10 -0.33 9 6 7.00 41.00 32.00 30.34 302.033 2842 175 68 9

10 128 - DALLI ALEYNA 5 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 7 2.67 9 5 7.33 37.00 33.00 26.00 295.168 3076 183 72 10
11 131 - ECRİN CEREN UZAR 0 / 0 8 7 5.67 4 5 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 7 1.67 9 6 7.00 36.00 34.00 24.67 293.394 3141 186 75 11
12 216 - EBRAR KÜÇÜKDERE 5 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 2 3.33 3 8 0.33 8 6 6.00 36.00 30.00 25.99 288.526 3326 200 82 12
13 157 - ABDULKADİR GÜLLÜK 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 2 0.33 4 9 1.00 4 10 0.67 34.00 31.00 23.66 285.084 3450 210 89 13
14 174 - ÖMER Gİ AY GÜLTEKİN 0 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 1 10 -2.33 0 3 -1.00 34.00 25.00 25.67 284.677 3468 211 90 14
15 124 - TAHİR AKDOĞAN 5 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 2 9 -1.00 9 6 7.00 37.00 34.00 25.66 282.918 3534 215 93 15
16 145 - SARENUR KÖROĞLU 5 / B 10 2 9.33 4 3 3.00 6 2 5.33 0 0 0.00 1 3 0.00 4 2 3.33 25.00 12.00 20.99 281.394 3582 218 94 16
17 236 - NİSANUR İLİ 5 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 263.617 4198 256 112 17
18 148 - ŞEYDANUR ŞAHİN 5 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 2 11 -1.67 7 6 5.00 29.00 40.00 15.67 258.203 4372 269 117 18
19 115 - İBRAHİM AYDIN 5 / A 6 7 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 5 0.33 2 9 -1.00 5 4 3.67 28.00 32.00 17.34 258.166 4375 270 118 19
20 139 - HAFSA SOLAK 5 / B 4 7 1.67 5 2 4.33 6 2 5.33 1 4 -0.33 1 8 -1.67 8 2 7.33 25.00 25.00 16.66 256.903 4412 273 120 20
21 166 - BURAK AKBAŞ 5 / A 3 7 0.67 2 5 0.33 5 4 3.67 3 4 1.67 3 5 1.33 7 3 6.00 23.00 28.00 13.67 251.702 4581 282 123 21
22 112 - EMİRHAN BERAT ATALAR 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 5 1.33 6 7 3.67 4 11 0.33 28.00 43.00 13.67 250.823 4618 284 125 22
23 225 - M KA?RA ELİFOĞULLARI 5 / A 8 5 6.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 10 1.67 1 14 -3.67 29.00 43.00 14.66 250.077 4639 286 127 23
24 0 - NUR YAREN GİRGİN 5 / C 2 12 -2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 241.716 4905 311 145 24
25 117 - YAŞAR DAĞ 5 / A 6 8 3.33 6 3 5.00 5 4 3.67 0 0 0.00 2 4 0.67 0 3 -1.00 19.00 22.00 11.67 239.079 4974 321 150 25
26 167 - HAKTANCELAL KIRMIZI 5 / A 4 8 1.33 5 3 4.00 8 1 7.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 9 1.00 22.00 30.00 12.00 238.293 5000 324 151 26
27 104 - RAVZA NUR ÇEIİK 5 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 50.00 8.35 232.735 5162 329 155 27
28 149 - ÜLKÜNA ZBOROĞLU 5 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 26.00 49.00 9.66 231.441 5201 334 158 28
29 151 - ZEYNEP AZRA MERAL 5 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 9 2.00 5 10 1.67 25.00 49.00 8.67 229.016 5271 337 160 29
30 150 - ZEHRA AYDEMİR 5 / C 4 10 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 8 7 5.67 25.00 49.00 8.68 228.693 5285 339 162 30
31 230 - ZÜMRA KARUL 5 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 1 14 -3.67 25.00 50.00 8.33 216.387 5645 368 185 31
32 114 - HÜSEYİN EFE EMEÇ 5 / A 3 11 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 22.00 52.00 4.66 215.554 5670 370 187 32
33 181 - EMİN ÜNAL 5 / A 2 9 -1.00 3 5 1.33 4 4 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 19.00 37.00 6.66 213.373 5727 377 194 33
34 113 - EMJRHAN GÜMAN 5 / A 3 7 0.67 2 5 0.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 6 -1.00 2 7 -0.33 14.00 27.00 5.00 210.679 5794 382 198 34
35 137 - ÇELİK ESMANUR 5 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 208.530 5845 385 200 35
36 127 - YUNUS EMRE YA?UZ 5 / A 4 11 0.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 17.00 42.00 3.00 206.513 5894 390 204 36
37 180 - BERAT EMRE ÇELİK 5 / A 1 14 -3.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.66 201.055 6011 402 210 37
38 129 - BE İNAY ÇAKIR 5 / B 3 9 0.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 13 -3.33 3 12 -1.00 18.00 53.00 0.33 188.503 6188 416 223 38
39 34556 - EFECAN.KILIÇ 5 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 186.025 6219 418 225 39
40 165 - HÜSEYİN ÇAVDAR 5 / A 3 10 -0.33 3 6 1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 12 -3.00 1 14 -3.67 16.00 54.00 -2.00 177.432 6278 422 229 40
41 146 - SÜMEYYE BİLDİK 5 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 15.00 60.00 -5.01 172.232 6302 424 231 41


