
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum AZİZİYE Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu FENOMEN 2022-2023 8. SINIF KURUMSAL DENEME 6 18182 364 228 48

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKUL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.12 5.26 11.37 6.02 2.96 5.03 7.94 1.49 7.44 5.09 2.54 4.25 7.57 3.88 6.27 13.06 5.10 11.36 52.80 21.23 45.73 296.640

İl Ortalaması 12.27 5.27 10.51 5.72 2.94 4.74 8.02 1.35 7.57 4.45 2.06 3.76 6.63 3.25 5.55 12.88 4.29 11.45 49.97 19.16 43.58 286.822
Okul Ortalaması 12.17 5.96 10.18 5.25 3.81 3.98 8.10 1.75 7.52 3.35 1.92 2.72 3.12 3.12 2.08 12.40 5.08 10.70 44.40 21.65 37.18 257.159

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 64 - ELİF BÜŞRA AYÇELİK 8 / B 19 0 19.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 3.00 85.01 476.341 406 4 2 1
2 42 - ÜMMÜGÜLSÜM AĞKURT 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 1 4.67 18 2 17.33 71.00 5.00 69.34 383.481 4362 67 23 2
3 38 - RUKİYE ÇALBAY 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 19 1 18.67 67.00 11.00 63.34 377.526 4655 71 26 3
4 198 - BÜŞRA BUDAK 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 5 1 4.67 19 1 18.67 66.00 9.00 63.01 368.193 5108 82 31 4
5 4 - YUSUF TUNA KURTBAŞ 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 7 3.67 18 2 17.33 69.00 14.00 64.34 365.674 5261 87 33 5
6 3 - TEMUR KEVSER 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 11 2 10.33 16 3 15.00 69.00 13.00 64.66 361.704 5474 90 35 6
7 26 - HAYRUNNİSA ÇİNİ 8 / C 16 4 14.67 6 3 5.00 10 0 10.00 8 1 7.67 5 2 4.33 19 1 18.67 64.00 11.00 60.34 356.815 5675 96 38 7
8 45 - ZEHRA TÜRKOĞLU 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 18 2 17.33 63.00 14.00 58.32 341.911 6467 114 43 8
9 54 - ÇOBAN ALEYNA 8 / B 16 2 15.33 7 2 6.33 9 1 8.67 2 0 2.00 3 3 2.00 17 2 16.33 54.00 10.00 50.66 324.652 7380 133 56 9

10 35 - BOZDEMİR NECİPFAZIL 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 6 3 5.00 15 5 13.33 56.00 14.00 51.33 316.756 7832 143 61 10
11 116 - AHMET EŞKİ 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 6 6 4.00 18 2 17.33 56.00 26.00 47.34 312.356 8069 148 63 11
12 154 - YAĞMUR ÇELİK 8 / C 15 3 14.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 17 2 16.33 57.00 14.00 52.33 310.859 8166 151 64 12
13 48 - SATILMAZ ZEYNEP 8 / B 16 2 15.33 5 4 3.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 4 1 3.67 14 4 12.67 49.00 12.00 45.01 307.437 8343 153 65 13
14 46 - ZEYNEP ÇALBAY 8 / B 16 2 15.33 3 2 2.33 9 1 8.67 2 1 1.67 4 1 3.67 14 5 12.33 48.00 12.00 44.00 304.430 8528 156 67 14
15 138 - SABIR KIZILKAYA 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 2 2 1.33 16 4 14.67 49.00 15.00 44.01 301.511 8684 161 70 15
16 321 - ÖMER ASAF KÖKNAR 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 5 3 4.00 14 6 12.00 53.00 20.00 46.33 294.548 9120 167 73 16
17 16 - ELA DÜZEN 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 3 3 2.00 16 4 14.67 54.00 20.00 47.34 293.111 9184 170 76 17
18 106 - YUSUF YUŞA AÇIKGÖZ 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 1 3 0.00 5 3 4.00 16 4 14.67 51.00 21.00 44.00 289.630 9407 176 80 18
19 22 - AĞIRMAN BETÜL 8 / B 11 6 9.00 5 3 4.00 9 1 8.67 6 3 5.00 3 3 2.00 17 2 16.33 51.00 18.00 45.00 288.133 9511 181 85 19
20 31 - MUHAMMET KOÇAK 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 0 2.00 3 5 1.33 15 5 13.33 48.00 21.00 41.00 286.652 9597 185 88 20
21 29 - MERVE AKDAĞ 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 1 0.67 16 4 14.67 50.00 22.00 42.67 278.815 10021 195 95 21
22 47 - MİKAİLOĞLU ZEYNEP 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 1 0.67 16 4 14.67 49.00 23.00 41.34 276.844 10141 198 97 22
23 23 - HAYRUNİSA BORA 8 / C 14 4 12.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 2 4.33 1 2 0.33 15 4 13.67 45.00 22.00 37.67 274.341 10300 200 99 23
24 161 - MUHAMMED AVCI 8 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 10 0 10.00 0 0 0.00 1 3 0.00 14 6 12.00 46.00 16.00 40.67 274.341 10300 200 99 23
25 15 - NEHİR SANCAR 8 / B 14 5 12.33 4 6 2.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 12 5 10.33 47.00 27.00 38.00 273.319 10379 202 101 25
26 13 - CEYLİN AYDIN 8 / C 13 6 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 1 5.67 0 3 -1.00 16 4 14.67 47.00 22.00 39.67 268.415 10678 213 109 26
27 192 - ENSAR AKDOĞAN 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 3 3 2.00 13 5 11.33 45.00 18.00 39.00 265.911 10827 219 113 27
28 17 - BİLAL AYDIN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 15 5 13.33 45.00 17.00 39.34 263.481 10936 224 116 28
29 126 - ZEYNEP KARALI 8 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 1 0 1.00 0 4 -1.33 13 7 10.67 44.00 21.00 37.00 255.570 11443 234 124 29
30 68 - ÖKMEN EBRAR 8 / B 14 4 12.67 4 3 3.00 10 0 10.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 11 1 10.67 42.00 16.00 36.67 255.081 11481 235 125 30
31 37 - N EFE TARDUŞ 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 5 7 2.67 13 7 10.67 43.00 30.00 33.01 249.659 11798 240 129 31
32 53 - DÜZEN MERYEM 8 / B 14 3 13.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 4 3.67 1 1 0.67 9 10 5.67 42.00 25.00 33.67 235.837 12571 251 135 32
33 19 - ENFAL CAN HANCER 8 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 1 1 0.67 2 1 1.67 17 3 16.00 38.00 22.00 30.68 231.407 12832 253 136 33
34 50 - BERRA KORKMAZ 8 / B 12 7 9.67 2 0 2.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 12 5 10.33 32.00 16.00 26.67 228.400 12983 256 137 34
35 237 - İSA AYNUR 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 5 0.33 3 4 1.67 9 11 5.33 36.00 36.00 24.00 199.244 14531 285 160 35
36 239 - KAYA FARUK 8 / A 12 8 9.33 2 6 0.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 0 2 -0.67 9 11 5.33 29.00 33.00 17.99 188.830 15012 293 166 36
37 215 - AVNİEFEESENBAĞA 8 / A 5 10 1.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 1 8.67 31.00 14.00 26.34 184.978 15178 296 168 37
38 107 - RAVZA DAMACI 8 / B 5 9 2.00 3 6 1.00 6 4 4.67 1 1 0.67 7 4 5.67 5 9 2.00 27.00 33.00 16.01 166.696 15961 319 187 38
39 8 - ENES DEMİRKOL 8 / A 6 8 3.33 3 7 0.67 9 1 8.67 2 0 2.00 2 0 2.00 3 4 1.67 25.00 20.00 18.34 158.281 16286 325 193 39
40 11 - HALİL İBRAHİM ÜNAL 8 / A 7 6 5.00 2 2 1.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 6 11 2.33 24.00 22.00 16.67 155.807 16364 326 194 40
41 28 - ÇELİK MELİSA 8 / B 8 11 4.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 9 -1.00 7 13 2.67 30.00 49.00 13.67 146.919 16678 330 196 41
42 52 - ÖZLEM YILDIRIM 8 / C 10 10 6.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 16.00 25.00 7.67 139.541 16915 334 199 42
43 0 - TALHA ALĞAN 8 / A 7 7 4.67 2 6 0.00 3 3 2.00 2 3 1.00 2 10 -1.33 2 4 0.67 18.00 33.00 7.01 128.207 17274 339 204 43
44 67 - TEMUR SONGÜL 8 / B 7 4 5.67 1 5 -0.67 6 3 5.00 5 2 4.33 0 11 -3.67 3 10 -0.33 22.00 35.00 10.33 122.726 17413 344 209 44
45 24 - NİSA YÜCEL 8 / B 8 11 4.33 1 3 0.00 1 8 -1.67 1 8 -1.67 1 2 0.33 5 15 0.00 17.00 47.00 1.32 122.667 17425 345 210 45
46 39 - BALCI SAMET 8 / A 1 9 -2.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 5 7 2.67 19.00 28.00 9.66 117.289 17582 350 215 46
47 160 - YUSUF AÇAR 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 3 1.00 3 6 1.00 0 10 -3.33 24.00 39.00 11.00 113.363 17679 353 217 47
48 20 - ERCAN BORA 8 / A 4 12 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 5 10 1.67 17.00 45.00 2.00 105.941 17832 358 222 48


